
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Düzce GÖLYAKA Gölyaka Anadolu Lisesi 4-) Soru Kalesi Kolay Tyt-2 Denemesi(24121512102) 1132 190 190 163

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.46 14.72 15.78 2.05 1.67 1.63 1.66 1.71 1.24 2.12 1.20 1.82 2.01 1.82 1.55 0.14 0.25 0.07 9.73 6.21 8.18 1.39 1.20 1.09 1.05 1.19 0.75 1.27 1.12 0.99 40.75 30.87 33.04 209.926
Okul Ortalaması 21.44 10.95 18.70 2.29 1.28 1.97 1.81 1.74 1.38 2.34 1.15 2.06 2.58 1.47 2.21 0.09 0.09 0.07 4.29 3.24 3.48 0.65 0.93 0.42 0.14 0.51 0.01 0.64 0.61 0.49 36.18 21.88 30.71 202.211

1 467 - SEMİH ERDEM 12 / E 31 5 29.75 4 0 4.00 1 0 1.00 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 22 6 20.50 5 0 5.00 3 1 2.75 5 0 5.00 77.00 14.00 73.50 344.875 134 1 1 1
2 248 - BEYZA ÖZATA 12 / B 31 6 29.50 4 0 4.00 2 2 1.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 14 2 13.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 59.00 12.00 56.00 286.100 266 3 3 2
3 450 - MERT ONAT 12 / C 34 5 32.75 4 0 4.00 2 0 2.00 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 8 0 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 57.00 6.00 55.50 284.625 270 4 4 3
4 22 - MUSTAFA YLMZ 12 / B 29 9 26.75 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 10 2 9.50 2 1 1.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 58.00 14.00 54.50 281.675 283 5 5 4
5 200 - SA E NAZ YALÇIN 12 / B 32 6 30.50 4 1 3.75 5 0 5.00 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 5 2 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 55.00 11.00 52.25 274.150 312 6 6 5
6 252 - SAMET EVLİOĞLU 12 / A 30 5 28.75 4 0 4.00 3 2 2.50 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 5 3 4.25 2 2 1.50 1 0 1.00 2 1 1.75 55.00 15.00 51.25 270.950 323 7 7 6
7 210 - SEVAL ARI 12 / B 32 4 31.00 2 1 1.75 3 0 3.00 4 0 4.00 4 1 3.75 0 0 0.00 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54.00 11.00 51.25 270.375 326 8 8 7
8 74 - BERAT MALKOÇ 12 / E 26 7 24.25 3 1 2.75 3 0 3.00 3 0 3.00 3 1 2.75 0 0 0.00 15 1 14.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 10.00 50.50 267.800 335 9 9 8
9 224 - ALİ ENVERDEMİRCAN 12 / B 30 7 28.25 4 1 3.75 4 0 4.00 5 0 5.00 3 2 2.50 0 0 0.00 8 5 6.75 0 4 -1.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 55.00 20.00 50.00 266.500 341 10 10 9

10 4 - EBRAR NUR AKBAŞ 12 / E 25 10 22.50 3 0 3.00 3 0 3.00 4 1 3.75 1 2 0.50 0 0 0.00 17 2 16.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 15.00 49.25 263.550 349 11 11 10
11 11 - GÜLÇİN B AKBAŞ 12 / A 24 7 22.25 2 1 1.75 1 2 0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 5 16.75 5 2 4.50 0 3 -0.75 3 0 3.00 54.00 20.00 49.00 262.700 355 12 12 11
12 9 - BERKE VEREP 12 / E 26 10 23.50 1 1 0.75 4 0 4.00 3 1 2.75 2 2 1.50 0 0 0.00 18 6 16.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 54.00 21.00 48.75 261.750 359 13 13 12
13 251 - HATİCE AY 12 / A 25 5 23.75 4 0 4.00 1 2 0.50 4 0 4.00 5 0 5.00 0 0 0.00 10 3 9.25 1 0 1.00 0 0 0.00 1 1 0.75 51.00 11.00 48.25 260.750 370 14 14 13
14 306 - FARUK ÖZTÜRK 12 / E 27 8 25.00 1 2 0.50 5 0 5.00 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 12 0 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 12.00 48.00 259.500 377 15 15 14
15 168 - ELANUR GÜNEY 12 / A 31 5 29.75 1 2 0.50 4 1 3.75 2 1 1.75 1 1 0.75 0 0 0.00 11 5 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 2 1 1.75 52.00 16.00 48.00 259.250 380 16 16 15
16 202 - BETÜL İNCE 12 / E 31 6 29.50 1 2 0.50 3 0 3.00 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 10 3 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51.00 14.00 47.50 257.625 383 17 17 16
17 329 - AYŞE GÜL AKGÜL 11 / A 26 6 24.50 3 2 2.50 3 2 2.50 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 11 3 10.25 4 3 3.25 0 1 -0.25 0 3 -0.75 53.00 23.00 47.25 257.175 386 18 18 17
18 110 - EBRU ALTIPRMAK 12 / A 25 10 22.50 4 1 3.75 2 0 2.00 4 0 4.00 3 0 3.00 0 0 0.00 12 2 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50.00 13.00 46.75 255.550 392 19 19 18
19 276 - NİSA NUR VEREP 12 / B 22 8 20.00 2 1 1.75 2 0 2.00 3 0 3.00 3 2 2.50 0 0 0.00 15 0 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 49.00 11.00 46.25 253.750 400 20 20 19
20 208 - NİSANUR MAVİ 12 / E 24 15 20.25 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 10 2 9.50 3 1 2.75 1 1 0.75 1 0 1.00 52.00 25.00 45.75 252.575 405 21 21 20
21 2 - SUDENAZ KARABACAK 12 / B 30 7 28.25 2 2 1.50 4 0 4.00 1 0 1.00 5 0 5.00 0 0 0.00 5 7 3.25 0 0 0.00 1 0 1.00 2 1 1.75 50.00 17.00 45.75 252.400 406 22 22 21
22 102 - YAĞMUR COŞKUN 12 / E 27 7 25.25 3 1 2.75 2 1 1.75 2 1 1.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 9 1 8.75 5 0 5.00 1 1 0.75 0 0 0.00 49.00 13.00 45.75 252.150 408 23 23 22
23 0 - EBRAR KILIÇ 12 / B 29 9 26.75 4 1 3.75 5 0 5.00 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 4 2 3.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49.00 15.00 45.25 250.825 410 24 24 23
24 214 - GÜLES R CİMCİM 12 / E 30 3 29.25 4 0 4.00 1 1 0.75 3 0 3.00 4 0 4.00 2 1 1.75 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 2 1 1.75 46.00 5.00 44.75 249.125 416 25 25 24
25 277 - HATİCENUR VURAL 11 / C 31 7 29.25 2 1 1.75 0 2 -0.50 5 0 5.00 3 1 2.75 0 0 0.00 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 47.00 12.00 44.00 246.175 421 27 27 25
26 418 - BİLGE KÖKAĞAÇ 12 / A 27 6 25.50 3 1 2.75 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 45.00 12.00 42.00 239.875 439 28 28 26
27 50 - EGE ALTUNER 12 / E 18 12 15.00 4 1 3.75 3 1 2.75 3 1 2.75 2 2 1.50 1 1 0.75 18 7 16.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 24.00 42.00 239.675 441 29 29 27
28 246 - IRMAK SEVER 12 / E 28 9 25.75 5 0 5.00 3 1 2.75 3 1 2.75 2 1 1.75 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 45.00 13.00 41.75 239.075 445 30 30 28
29 95 - ÖZNUR YILDIZ 12 / A 28 3 27.25 2 1 1.75 0 3 -0.75 3 1 2.75 5 0 5.00 1 4 0.00 1 0 1.00 2 1 1.75 1 1 0.75 2 0 2.00 44.00 10.00 41.50 238.275 448 31 31 29
30 258 - DUYGU CİNALİ 12 / D 31 9 28.75 3 1 2.75 3 1 2.75 2 2 1.50 4 0 4.00 0 0 0.00 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 18.00 41.50 238.050 449 32 32 30
31 207 - RAVZA NURDEMİRCAN 12 / A 29 6 27.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 1 0.75 3 0 3.00 0 0 0.00 11 5 9.75 0 2 -0.50 0 2 -0.50 2 1 1.75 46.00 18.00 41.50 237.375 452 33 33 31
32 181 - ZEYNEP ÖK 12 / B 24 11 21.25 5 0 5.00 3 1 2.75 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 6 5 4.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 20.00 41.00 236.800 454 34 34 32
33 235 - SUDE ÇAKAR 12 / A 31 3 30.25 1 1 0.75 2 0 2.00 2 1 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 8.00 41.00 236.125 457 35 35 33
34 100 - DİLEK KARDUZ 12 / C 27 7 25.25 1 1 0.75 3 1 2.75 3 0 3.00 4 1 3.75 0 0 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 11.00 40.25 233.850 462 36 36 34
35 129 - MEDİNE BAL 12 / B 28 8 26.00 2 0 2.00 2 2 1.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 5 3 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 44.00 15.00 40.25 233.825 463 37 37 35
36 291 - ZÜHRENAZ ASAN 12 / B 27 9 24.75 3 0 3.00 2 2 1.50 2 1 1.75 5 0 5.00 0 0 0.00 4 3 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 44.00 16.00 40.00 233.200 465 38 38 36
37 0 - EZGİ ÇITLAK 12 / A 26 8 24.00 2 2 1.50 2 2 1.50 3 1 2.75 4 0 4.00 0 0 0.00 7 6 5.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 45.00 21.00 39.75 232.200 467 39 39 37
38 279 - MERVE ÖZDİN 12 / A 25 9 22.75 4 0 4.00 0 0 0.00 2 1 1.75 4 0 4.00 1 0 1.00 6 1 5.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 2 1 1.75 43.00 14.00 39.50 231.450 469 40 40 38
39 391 - GAMZE ATILGAN 11 / B 25 13 21.75 3 1 2.75 1 3 0.25 5 0 5.00 4 1 3.75 0 0 0.00 4 1 3.75 2 1 1.75 0 3 -0.75 1 0 1.00 45.00 23.00 39.25 230.900 470 41 41 39
40 341 - ÇİSEM AKGÜL 11 / A 27 7 25.25 2 3 1.25 3 2 2.50 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 3 4 2.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 3 1 2.75 44.00 21.00 38.75 229.025 476 42 42 40
41 199 - SUDE YALÇIN 12 / B 28 10 25.50 3 2 2.50 0 3 -0.75 2 0 2.00 3 0 3.00 0 0 0.00 7 2 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 17.00 38.75 228.550 479 44 44 41
42 352 - İLKNUR SEZER 12 / A 28 7 26.25 1 2 0.50 2 2 1.50 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 7 4 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 17.00 38.75 228.525 480 45 45 42
43 446 - KÜBRA AYDIN 11 / B 27 7 25.25 0 4 -1.00 2 1 1.75 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 7 4 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43.00 18.00 38.50 227.775 484 46 46 43
44 412 - EMRE ÇAĞLAR 12 / B 26 9 23.75 5 0 5.00 1 3 0.25 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 5 2 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 16.00 38.00 226.375 490 47 47 44
45 300 - MUAMMER ALTAY 12 / B 23 14 19.50 4 1 3.75 3 0 3.00 1 0 1.00 3 2 2.50 0 0 0.00 9 4 8.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 43.00 23.00 37.25 223.900 495 48 48 45
46 172 - ÖMER EFE KORKMAZ 12 / C 18 3 17.25 4 0 4.00 3 0 3.00 5 0 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 38.00 4.00 37.00 223.800 497 49 49 46
47 336 - SILA BİÇER 12 / E 28 9 25.75 1 1 0.75 2 2 1.50 2 0 2.00 3 1 2.75 1 0 1.00 4 4 3.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 19.00 37.25 223.775 498 50 50 47
48 466 - GÖKDENİZ CİNALİ 12 / E 16 6 14.50 4 1 3.75 3 2 2.50 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 12 3 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 16.00 37.00 223.225 499 51 51 48
49 82 - EDA İSMAİL 12 / C 27 5 25.75 2 1 1.75 1 3 0.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 12.00 37.00 222.925 502 53 53 49
50 337 - EMİRHAN BAYRAM 12 / E 18 13 14.75 4 1 3.75 3 1 2.75 3 2 2.50 3 1 2.75 0 0 0.00 8 2 7.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 21.00 36.75 222.725 504 54 54 50
51 422 - AYBİKE ÖZCAN 12 / E 21 11 18.25 2 0 2.00 2 0 2.00 2 1 1.75 3 0 3.00 0 0 0.00 11 5 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41.00 17.00 36.75 222.150 506 55 55 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Düzce GÖLYAKA Gölyaka Anadolu Lisesi 4-) Soru Kalesi Kolay Tyt-2 Denemesi(24121512102) 1132 190 190 163
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TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.46 14.72 15.78 2.05 1.67 1.63 1.66 1.71 1.24 2.12 1.20 1.82 2.01 1.82 1.55 0.14 0.25 0.07 9.73 6.21 8.18 1.39 1.20 1.09 1.05 1.19 0.75 1.27 1.12 0.99 40.75 30.87 33.04 209.926
Okul Ortalaması 21.44 10.95 18.70 2.29 1.28 1.97 1.81 1.74 1.38 2.34 1.15 2.06 2.58 1.47 2.21 0.09 0.09 0.07 4.29 3.24 3.48 0.65 0.93 0.42 0.14 0.51 0.01 0.64 0.61 0.49 36.18 21.88 30.71 202.211

52 429 - BATUHAN BULUT 12 / E 19 10 16.50 0 1 -0.25 5 0 5.00 3 1 2.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 13 3 12.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 17.00 35.75 218.675 512 56 56 52
53 148 - SALİH UZUN 11 / B 25 13 21.75 2 2 1.50 2 1 1.75 4 1 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 6 18 1.50 1 3 0.25 3 2 2.50 2 3 1.25 47.00 46.00 35.50 218.375 514 58 58 53
54 123 - GÜLÇİN KURT 11 / C 27 9 24.75 3 2 2.50 2 3 1.25 3 2 2.50 4 0 4.00 0 0 0.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 19.00 35.25 217.350 517 60 60 54
55 12 - SILANUR VEREP 12 / D 27 11 24.25 3 1 2.75 2 2 1.50 2 3 1.25 4 1 3.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 40.00 20.00 35.00 216.625 519 61 61 55
56 8 - BERKANT HORUZ 11 / B 20 13 16.75 3 1 2.75 3 1 2.75 1 3 0.25 2 3 1.25 0 0 0.00 8 6 6.50 2 3 1.25 0 2 -0.50 4 1 3.75 43.00 33.00 34.75 215.825 520 62 62 56
57 230 - MERVE İLHAN 12 / A 27 10 24.50 2 3 1.25 1 3 0.25 4 1 3.75 5 0 5.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 18.00 34.50 214.875 523 63 63 57
58 219 - ZÜLAL BÜLBÜL 12 / E 26 14 22.50 2 1 1.75 0 3 -0.75 3 1 2.75 2 2 1.50 0 0 0.00 7 7 5.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 1 1 0.75 42.00 31.00 34.25 213.675 525 64 64 58
59 296 - SÜ *YYE MURAT 12 / D 25 9 22.75 1 2 0.50 3 2 2.50 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 2 1 1.75 0 0 0.00 1 0 1.00 38.00 17.00 33.75 212.500 526 65 65 59
60 431 - MERİÇ NAZÇETİNTAŞ 12 / D 26 7 24.25 3 1 2.75 2 2 1.50 1 3 0.25 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 37.00 14.00 33.50 211.475 527 66 66 60
61 448 - CEMRE SU ÇAKIR 11 / C 29 9 26.75 2 2 1.50 0 2 -0.50 3 2 2.50 3 2 2.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 38.00 18.00 33.50 211.125 528 67 67 61
62 0 - EMİRHAN MALÇOK 12 / B 23 13 19.75 3 1 2.75 2 2 1.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 1 1 0.75 0 2 -0.50 1 1 0.75 2 0 2.00 39.00 23.00 33.25 211.000 529 68 68 62
63 449 - İLAYDA KAHRAMAN 11 / C 22 16 18.00 2 1 1.75 2 2 1.50 2 2 1.50 4 1 3.75 0 0 0.00 4 4 3.00 3 2 2.50 1 1 0.75 1 3 0.25 41.00 32.00 33.00 210.100 530 69 69 63
64 220 - ECRİN AKIN 12 / B 23 11 20.25 4 1 3.75 4 0 4.00 1 1 0.75 3 1 2.75 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 16.00 33.00 210.025 531 70 70 64
65 17 - MELEK DÜZENLİ 12 / D 26 9 23.75 4 0 4.00 2 3 1.25 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 16.00 33.00 209.825 532 71 71 65
66 112 - MEDİNE SİVİL 12 / A 27 10 24.50 1 0 1.00 2 1 1.75 1 0 1.00 2 1 1.75 0 0 0.00 3 10 0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 39.00 24.00 33.00 209.700 533 72 72 66
67 425 - İLAYDA BİÇER 11 / B 27 10 24.50 2 2 1.50 0 1 -0.25 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38.00 20.00 33.00 209.575 535 73 73 67
68 89 - GÜLSÜM ŞENTÜRK 12 / A 26 8 24.00 4 0 4.00 2 2 1.50 1 1 0.75 2 1 1.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 13.00 32.75 208.875 539 74 74 68
69 432 - CAN SELİMHORUZ 12 / B 25 9 22.75 4 1 3.75 2 1 1.75 0 2 -0.50 3 2 2.50 0 0 0.00 4 4 3.00 0 2 -0.50 0 2 -0.50 1 2 0.50 39.00 25.00 32.75 208.775 540 75 75 69
70 288 - OĞUZHAN SİVİL 12 / E 27 8 25.00 2 1 1.75 1 1 0.75 1 2 0.50 3 1 2.75 2 1 1.75 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 36.00 13.00 32.75 208.750 541 76 76 70
71 205 - SUDE AKBUL T 12 / B 17 12 14.00 4 0 4.00 3 1 2.75 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 6 3 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 18.00 32.50 208.575 542 77 77 71
72 454 - NİL* GÜL*AN 11 / C 21 14 17.50 2 3 1.25 2 2 1.50 4 1 3.75 4 1 3.75 2 2 1.50 0 0 0.00 4 2 3.50 0 0 0.00 2 4 1.00 39.00 27.00 32.25 207.900 543 78 78 72
73 353 - ŞEYMA GÜMÜŞ 12 / A 25 7 23.25 1 0 1.00 0 0 0.00 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 6 6 4.50 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 37.00 18.00 32.50 207.725 544 79 79 73
74 270 - İLAYDA BEŞİR 11 / A 23 12 20.00 2 2 1.50 2 2 1.50 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 5 14 1.50 3 4 2.00 0 3 -0.75 2 3 1.25 43.00 43.00 32.25 207.500 546 80 80 74
75 70 - GÖKDENİZ KARDUZ 12 / A 20 8 18.00 3 1 2.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 4 1 3.75 0 0 0.00 8 7 6.25 1 3 0.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 38.00 23.00 32.25 207.225 547 81 81 75
76 98 - SUDENUR ŞAHİN 12 / C 26 9 23.75 4 1 3.75 0 4 -1.00 3 2 2.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 19.00 32.25 207.100 548 82 82 76
77 66 - EMİR KARDUZ 12 / B 19 12 16.00 4 1 3.75 1 2 0.50 0 0 0.00 4 0 4.00 0 0 0.00 7 2 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 36.00 18.00 31.50 204.850 551 83 83 77
78 122 - MİRAY ÖZBAKIR 11 / B 25 12 22.00 3 2 2.50 0 4 -1.00 4 1 3.75 2 2 1.50 0 0 0.00 4 5 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 38.00 27.00 31.25 203.775 555 84 84 78
79 247 - EVRİM S DEMİRCAN 12 / B 25 9 22.75 2 2 1.50 3 1 2.75 1 0 1.00 3 1 2.75 0 0 0.00 2 8 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 21.00 30.75 202.275 562 85 85 79
80 130 - ELİF BULUT 11 / A 17 19 12.25 4 1 3.75 1 3 0.25 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 5 6 3.50 1 2 0.50 1 2 0.50 4 2 3.50 40.00 38.00 30.50 202.125 563 86 86 80
81 233 - HATİCENURYILDIZ 11 / C 26 11 23.25 1 3 0.25 2 2 1.50 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36.00 21.00 30.75 202.050 564 87 87 81
82 187 - EDA KAHVECİ 11 / B 18 14 14.50 2 1 1.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 3 4 2.00 2 2 1.50 0 0 0.00 2 0 2.00 37.00 26.00 30.50 202.050 564 87 87 81
83 42 - ELANUR KURT 11 / A 17 12 14.00 5 0 5.00 2 2 1.50 2 3 1.25 2 3 1.25 0 0 0.00 4 4 3.00 3 1 2.75 1 2 0.50 2 3 1.25 38.00 30.00 30.50 202.000 566 89 89 83
84 330 - ŞULE SİVİLOĞLU 11 / C 26 14 22.50 4 1 3.75 0 4 -1.00 2 1 1.75 4 1 3.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 3 -0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 37.00 26.00 30.50 201.375 569 90 90 84
85 120 - EMİR ÖZDOĞANN 12 / C 26 10 23.50 3 1 2.75 1 1 0.75 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0.00 1 4 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 20.00 30.00 199.650 572 91 91 85
86 85 - MUSTAFA GÜRDAL 11 / A 17 14 13.50 4 0 4.00 2 2 1.50 2 3 1.25 2 0 2.00 0 0 0.00 5 7 3.25 4 2 3.50 0 0 0.00 1 1 0.75 37.00 29.00 29.75 199.475 574 92 92 86
87 188 - EREN KAHVECİ 11 / B 25 13 21.75 2 2 1.50 1 3 0.25 4 1 3.75 1 3 0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 1 0 1.00 1 3 0.25 0 0 0.00 36.00 26.00 29.50 198.050 578 93 93 87
88 409 - YASİR ÖZÜAK 12 / D 25 9 22.75 3 1 2.75 3 2 2.50 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 14.00 29.50 198.025 579 94 94 88
89 305 - ELİF KANDEMİR 11 / C 22 13 18.75 2 1 1.75 3 2 2.50 3 1 2.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 4 -1.00 0 0 0.00 3 1 2.75 36.00 27.00 29.25 197.650 580 95 95 89
90 162 - CEYDANUR KURUOĞLU 12 / A 19 6 17.50 4 0 4.00 2 1 1.75 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 11.00 29.25 197.425 581 96 96 90
91 178 - MERTCAN GÜLER 11 / C 23 8 21.00 2 3 1.25 1 1 0.75 4 0 4.00 1 3 0.25 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 15.00 29.25 197.150 583 97 97 91
92 143 - AHMET Y VEREP 11 / A 21 13 17.75 2 3 1.25 1 2 0.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 4 10 1.50 1 1 0.75 0 2 -0.50 2 2 1.50 38.00 36.00 29.00 196.675 584 98 98 92
93 155 - İLKER KILIÇ 11 / B 18 17 13.75 3 1 2.75 1 3 0.25 4 1 3.75 4 1 3.75 0 0 0.00 7 10 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 33.00 28.75 195.925 587 99 99 93
94 308 - AYŞE GÜL 11 / A 20 16 16.00 2 3 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 2 3 1.25 9 31 1.25 3 4 2.00 1 6 -0.50 1 5 -0.25 46.00 70.00 28.50 195.175 589 101 101 94
95 132 - ZEHRA NAZ KABA 12 / E 21 9 18.75 2 1 1.75 3 2 2.50 1 1 0.75 2 2 1.50 0 0 0.00 2 1 1.75 1 2 0.50 0 0 0.00 1 0 1.00 33.00 18.00 28.50 194.850 590 102 102 95
96 0 - SULTAN ÇELİK 12 / C 24 11 21.25 2 2 1.50 2 2 1.50 2 1 1.75 1 2 0.50 0 0 0.00 2 2 1.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 34.00 22.00 28.50 194.625 591 103 103 96
97 103 - HATİCE USLU 12 / C 23 8 21.00 0 0 0.00 1 3 0.25 2 0 2.00 3 2 2.50 0 0 0.00 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 14.00 28.50 194.525 592 104 104 97
98 256 - DEVRAN BULUT 12 / C 26 9 23.75 2 2 1.50 1 3 0.25 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0.00 1 3 0.25 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 22.00 28.50 194.500 593 105 105 98
99 119 - SUDE EKŞİ 12 / A 24 9 21.75 2 0 2.00 0 2 -0.50 0 2 -0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 4 2 3.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 18.00 28.50 194.375 594 106 106 99

100 223 - YUNUSE ERDEM 12 / C 21 17 16.75 2 1 1.75 1 3 0.25 2 0 2.00 1 2 0.50 0 0 0.00 8 3 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 35.00 27.00 28.25 193.650 597 107 107 100
101 275 - NAZLI N EVLİOĞLU 11 / A 22 16 18.00 3 0 3.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 1 1.75 0 0 0.00 0 3 -0.75 4 3 3.25 0 2 -0.50 1 3 0.25 36.00 32.00 28.00 193.475 598 108 108 101
102 456 - GÜLSÜM CEBECİ 11 / B 23 12 20.00 2 3 1.25 2 3 1.25 2 1 1.75 2 2 1.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 33.00 21.00 27.75 192.250 600 109 109 102



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Düzce GÖLYAKA Gölyaka Anadolu Lisesi 4-) Soru Kalesi Kolay Tyt-2 Denemesi(24121512102) 1132 190 190 163

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.46 14.72 15.78 2.05 1.67 1.63 1.66 1.71 1.24 2.12 1.20 1.82 2.01 1.82 1.55 0.14 0.25 0.07 9.73 6.21 8.18 1.39 1.20 1.09 1.05 1.19 0.75 1.27 1.12 0.99 40.75 30.87 33.04 209.926
Okul Ortalaması 21.44 10.95 18.70 2.29 1.28 1.97 1.81 1.74 1.38 2.34 1.15 2.06 2.58 1.47 2.21 0.09 0.09 0.07 4.29 3.24 3.48 0.65 0.93 0.42 0.14 0.51 0.01 0.64 0.61 0.49 36.18 21.88 30.71 202.211

103 26 - AYŞENUR KARA 12 / C 21 7 19.25 1 0 1.00 3 1 2.75 1 0 1.00 2 1 1.75 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 9.00 27.75 192.225 601 110 110 103
104 458 - FURKAN YALÇIN 11 / C 19 13 15.75 2 3 1.25 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 22.00 27.50 191.775 602 111 111 104
105 197 - HİLAL ALBAYRAK 12 / A 21 6 19.50 1 2 0.50 2 1 1.75 1 2 0.50 1 2 0.50 0 0 0.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 14.00 27.50 191.075 604 112 112 105
106 201 - ZEYNEP ŞAMLI 12 / E 20 11 17.25 2 1 1.75 2 2 1.50 3 1 2.75 3 1 2.75 0 0 0.00 1 7 -0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 2 0 2.00 33.00 24.00 27.00 190.150 605 113 113 106
107 259 - ZASEMİN ÖZATA 12 / C 23 11 20.25 1 0 1.00 1 1 0.75 2 1 1.75 2 1 1.75 0 0 0.00 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 16.00 27.00 189.625 606 114 114 107
108 139 - CAN MALİKDERELİ 12 / A 16 15 12.25 4 1 3.75 3 2 2.50 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 21.00 26.75 189.525 607 115 115 108
109 345 - MİRAÇ EFE BEKTAŞ 11 / A 20 15 16.25 2 1 1.75 2 2 1.50 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 2 5 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 25.00 26.75 189.250 608 116 116 109
110 347 - EMİRHAN BOZOĞLU 12 / B 18 18 13.50 3 2 2.50 0 2 -0.50 2 1 1.75 3 1 2.75 0 0 0.00 5 3 4.25 1 0 1.00 0 2 -0.50 2 0 2.00 34.00 29.00 26.75 189.175 609 117 117 110
111 464 - EFEKAN ÇAKIR 11 / B 19 16 15.00 3 1 2.75 3 2 2.50 4 1 3.75 2 2 1.50 0 0 0.00 1 6 -0.50 1 3 0.25 1 3 0.25 2 4 1.00 36.00 38.00 26.50 188.650 611 118 118 111
112 156 - ELİF HORUZ 12 / E 24 11 21.25 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 3 1.25 0 0 0.00 2 1 1.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 21.00 26.75 188.650 611 118 118 111
113 393 - GÜLNUR AYDIN 11 / B 23 14 19.50 1 2 0.50 1 3 0.25 2 2 1.50 1 2 0.50 0 0 0.00 5 5 3.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 1 1 0.75 34.00 31.00 26.25 186.925 615 120 120 113
114 56 - ELİF ÇELİK 12 / C 20 11 17.25 2 2 1.50 3 1 2.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 17.00 24.75 182.250 619 121 121 114
115 263 - NİSANUR ÇİMŞİR 11 / A 17 10 14.50 2 1 1.75 1 2 0.50 2 2 1.50 3 1 2.75 0 0 0.00 2 4 1.00 2 3 1.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 30.00 24.00 24.00 180.050 628 122 122 115
116 0 - MERT KELEŞ 12 / A 18 16 14.00 1 3 0.25 3 2 2.50 4 0 4.00 3 2 2.50 0 0 0.00 3 7 1.25 0 2 -0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 32.00 33.00 23.75 179.225 631 124 124 116
117 163 - BAYRAM AKGÜN 12 / E 23 11 20.25 0 0 0.00 1 2 0.50 1 3 0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 17.00 23.75 178.550 635 125 125 117
118 253 - HASRET ÇAVUŞ 12 / C 20 17 15.75 1 3 0.25 2 2 1.50 2 3 1.25 5 0 5.00 0 0 0.00 1 3 0.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 31.00 30.00 23.50 178.300 636 126 126 118
119 318 - ŞİRİN BABA 11 / C 14 10 11.50 3 2 2.50 3 2 2.50 3 1 2.75 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 16.00 23.00 177.050 640 129 129 119
120 350 - SUDENUR GÜNER 12 / D 20 13 16.75 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 22.00 22.50 174.825 647 131 131 120
121 312 - NEHİR ŞAHİN 12 / D 19 18 14.50 5 0 5.00 1 4 0.00 1 2 0.50 2 3 1.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 29.00 21.75 172.550 650 133 133 121
122 463 - SILA BAYINDIR 11 / B 15 7 13.25 2 1 1.75 0 4 -1.00 3 1 2.75 2 3 1.25 0 0 0.00 2 1 1.75 1 1 0.75 1 3 0.25 1 0 1.00 27.00 21.00 21.75 172.450 651 134 134 122
123 269 - ELANUR AYGÜN 11 / A 15 14 11.50 2 2 1.50 0 3 -0.75 2 3 1.25 3 1 2.75 0 0 0.00 3 5 1.75 4 1 3.75 0 3 -0.75 1 3 0.25 30.00 35.00 21.25 170.925 654 136 136 123
124 294 - BÜŞRA KUBAL 12 / B 20 16 16.00 2 1 1.75 0 1 -0.25 0 1 -0.25 2 1 1.75 0 0 0.00 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 24.00 21.00 169.600 658 137 137 124
125 320 - SÜMEYYE ÇELİK 11 / A 18 17 13.75 0 2 -0.50 3 2 2.50 4 1 3.75 1 2 0.50 0 0 0.00 2 4 1.00 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 2 -0.50 29.00 33.00 20.75 169.075 660 138 138 125
126 402 - KEREM AYGÜN 12 / D 16 11 13.25 2 1 1.75 3 0 3.00 1 1 0.75 2 1 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 14.00 20.50 168.375 661 139 139 126
127 249 - ECENUR TEPE 11 / C 19 17 14.75 2 2 1.50 2 3 1.25 3 1 2.75 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 26.00 20.50 168.225 662 140 140 127
128 221 - UĞUR *ELİK 12 / C 16 5 14.75 1 1 0.75 1 2 0.50 0 1 -0.25 5 0 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 10.00 20.50 168.225 662 140 140 127
129 470 - MELİKE AKBULUT 12 / C 17 13 13.75 0 0 0.00 1 3 0.25 3 0 3.00 3 2 2.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 18.00 20.50 168.225 662 140 140 127
130 462 - ZEYNEP GÜL 11 / C 19 13 15.75 2 3 1.25 1 3 0.25 2 2 1.50 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 24.00 20.00 166.425 669 144 144 130
131 265 - BETÜL KARAKAYA 11 / C 16 11 13.25 3 0 3.00 1 3 0.25 2 1 1.75 1 4 0.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 1 0.75 25.00 21.00 19.75 165.725 671 145 145 131
132 174 - DERYA ÇİÇEK 11 / A 18 12 15.00 2 2 1.50 2 2 1.50 0 4 -1.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 5 6 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 30.00 19.50 164.450 674 147 147 132
133 262 - ESRA YILMAZ 11 / A 19 15 15.25 0 1 -0.25 0 2 -0.50 1 3 0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 2 3 1.25 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 28.00 19.00 162.950 675 148 148 133
134 332 - HAKAN E ÇAKAR 11 / A 12 10 9.50 3 2 2.50 2 3 1.25 4 1 3.75 3 2 2.50 0 0 0.00 1 7 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 25.00 18.75 162.875 676 149 149 134
135 344 - İCLAL KARDUZ 11 / B 14 16 10.00 3 1 2.75 2 3 1.25 2 1 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 1 3 0.25 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 1 -0.25 26.00 30.00 18.50 161.875 678 150 150 135
136 444 - YONCA ATMACA 11 / C 16 14 12.50 1 0 1.00 1 0 1.00 2 2 1.50 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 18.00 18.50 161.650 679 151 151 136
137 434 - YAREN KUM 11 / B 20 15 16.25 1 2 0.50 0 2 -0.50 1 1 0.75 2 2 1.50 0 0 0.00 1 5 -0.25 0 3 -0.75 0 1 -0.25 2 3 1.25 27.00 34.00 18.50 161.300 680 152 152 137
138 439 - ELİF İLHAN 11 / B 14 12 11.00 0 0 0.00 1 2 0.50 1 3 0.25 4 0 4.00 0 0 0.00 2 5 0.75 1 4 0.00 1 1 0.75 1 2 0.50 25.00 29.00 17.75 159.175 681 153 153 138
139 260 - NESLİHAN ÇAKIR 11 / A 11 10 8.50 2 2 1.50 0 3 -0.75 3 1 2.75 1 2 0.50 0 2 -0.50 5 10 2.50 3 3 2.25 0 4 -1.00 2 4 1.00 27.00 39.00 17.25 157.550 684 154 154 139
140 111 - MELEK SÖNMEZ 12 / B 7 9 4.75 4 0 4.00 3 1 2.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 4 6 2.50 1 2 0.50 1 1 0.75 1 4 0.00 23.00 25.00 16.75 156.225 686 155 155 140
141 339 - ONUR CAN DEMİRCAN 11 / C 16 19 11.25 2 2 1.50 1 2 0.50 3 2 2.50 1 3 0.25 0 0 0.00 2 3 1.25 1 3 0.25 0 2 -0.50 0 1 -0.25 26.00 37.00 16.75 155.700 687 156 156 141
142 290 - RAMAZANZ AYDOĞAN 11 / C 18 14 14.50 0 5 -1.25 1 1 0.75 1 0 1.00 1 2 0.50 0 0 0.00 2 1 1.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 25.00 16.75 155.325 689 157 157 142
143 441 - ENES DEMİRCAN 11 / C 15 24 9.00 3 2 2.50 2 3 1.25 1 3 0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 36.00 16.00 153.450 691 158 158 143
144 92 - UTKU KABA 11 / C 13 22 7.50 3 2 2.50 3 2 2.50 3 2 2.50 2 3 1.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 37.00 15.75 152.850 693 159 159 144
145 264 - YEŞİM ÇETİNKAYA 11 / A 14 23 8.25 2 2 1.50 1 1 0.75 3 0 3.00 3 0 3.00 0 0 0.00 1 8 -1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 34.00 15.50 151.975 694 160 160 145
146 435 - EREN ERGAN 11 / A 15 25 8.75 0 5 -1.25 1 4 0.00 2 3 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 3 3 2.25 2 1 1.75 0 1 -0.25 1 3 0.25 27.00 47.00 15.25 150.750 698 164 164 146
147 167 - BÜŞRA AYDOĞAN 12 / A 15 11 12.25 2 1 1.75 1 1 0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 16.00 15.00 149.725 701 165 165 147
148 133 - ENES SEZER 11 / C 16 11 13.25 2 1 1.75 1 2 0.50 2 2 1.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 1 2 0.50 0 7 -1.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 22.00 29.00 14.75 148.775 703 166 166 148
149 407 - ŞEVVAL B 12 / D 12 10 9.50 1 3 0.25 2 1 1.75 1 1 0.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 18.00 14.50 148.375 704 167 167 149
150 198 - ÖZGÜR CANKUŞ 12 / E 10 6 8.50 0 0 0.00 1 0 1.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16.00 7.00 14.25 147.225 705 168 168 150
151 25 - IRMAK ARSLAN 11 / C 13 15 9.25 1 1 0.75 1 3 0.25 1 2 0.50 3 2 2.50 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 24.00 14.00 146.600 706 169 169 151
152 427 - TAHA ASLAN 11 / B 13 18 8.50 1 4 0.00 1 3 0.25 2 3 1.25 2 3 1.25 0 0 0.00 7 11 4.25 2 4 1.00 0 4 -1.00 0 6 -1.50 28.00 56.00 14.00 146.325 707 170 170 152
153 327 - ELİF BOZOĞLU 11 / B 11 16 7.00 2 1 1.75 0 3 -0.75 1 3 0.25 3 2 2.50 0 0 0.00 4 8 2.00 0 4 -1.00 0 0 0.00 2 1 1.75 23.00 38.00 13.50 145.000 708 171 171 153
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No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA FELSEFE-1 DİN KÜLTÜRÜ FELSEFE-2 MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 19.46 14.72 15.78 2.05 1.67 1.63 1.66 1.71 1.24 2.12 1.20 1.82 2.01 1.82 1.55 0.14 0.25 0.07 9.73 6.21 8.18 1.39 1.20 1.09 1.05 1.19 0.75 1.27 1.12 0.99 40.75 30.87 33.04 209.926
Okul Ortalaması 21.44 10.95 18.70 2.29 1.28 1.97 1.81 1.74 1.38 2.34 1.15 2.06 2.58 1.47 2.21 0.09 0.09 0.07 4.29 3.24 3.48 0.65 0.93 0.42 0.14 0.51 0.01 0.64 0.61 0.49 36.18 21.88 30.71 202.211

154 314 - PIN* ŞAHİN 12 / D 11 7 9.25 3 1 2.75 2 3 1.25 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 1 2 0.50 18.00 18.00 13.50 144.975 709 172 172 154
155 465 - ASUDE YILMAZER 11 / C 18 17 13.75 0 4 -1.00 2 2 1.50 0 3 -0.75 0 5 -1.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 2 -0.50 0 1 -0.25 2 1 1.75 22.00 36.00 13.00 142.850 717 177 177 155
156 125 - SİNEM ŞENTRK 12 / C 14 16 10.00 0 1 -0.25 0 3 -0.75 1 2 0.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 4 2 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 25.00 12.75 142.000 720 179 179 156
157 30 - DUYGU NURAKSEL 11 / C 10 9 7.75 2 3 1.25 1 3 0.25 2 1 1.75 1 2 0.50 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 18.00 12.50 141.625 721 180 180 157
158 436 - KADİR KAYA 12 / E 7 6 5.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 1 0 1.00 1 2 0.50 0 0 0.00 6 2 5.50 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 16.00 14.00 12.50 141.400 722 181 181 158
159 297 - İKBAL KURUOĞLU 11 / A 12 21 6.75 2 3 1.25 2 1 1.75 3 1 2.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 31.00 11.25 137.650 727 183 183 159
160 80 - MEYLİN GÜL 12 / C 6 8 4.00 1 1 0.75 2 1 1.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 2 7 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 19.00 8.25 127.625 751 187 187 160
161 90 - ÖMER FRK YLDZ 12 / C 3 9 0.75 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 2.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 10.00 20.00 5.00 116.925 788 188 188 161
162 236 - MUHAMMET EGEMEN 12 / A 4 17 -0.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 1 1 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 23.00 0.25 100.800 979 189 189 162
163 25 - EYLÜL İNCE 12 / C 1 16 -3.00 2 2 1.50 0 3 -0.75 0 4 -1.00 1 2 0.50 2 1 1.75 1 4 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.00 31.00 -2.75 90.950 1077 190 190 163


