
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - 0 SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Düzce GÖLYAKA Gölyaka Anadolu Lisesi 9.Sınıf 2.Deneme (2409151202) 1267 88 88 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 13.28 9.41 10.93 5.83 4.76 4.64 4.41 3.77 3.47 2.58 1.54 2.19 4.80 7.15 3.01 2.33 3.66 1.41 2.12 3.14 1.33 1.53 2.94 0.79 36.87 36.36 27.78 193.100
Okul Ortalaması 11.94 9.49 9.57 4.74 5.26 3.42 3.99 3.03 3.23 2.00 1.64 1.59 2.31 5.24 1.00 1.71 3.15 0.92 1.40 2.36 0.81 0.97 2.65 0.31 29.06 32.82 20.85 170.033

1 28 - ZELİHA DUROĞLU 9 / A 15 2 14.50 7 2 6.50 5 1 4.75 3 2 2.50 12 3 11.25 3 3 2.25 2 2 1.50 3 4 2.00 50.00 19.00 45.25 251.282 139 2 2 1
2 452 - ALEV SOLAK 9 / B 20 7 18.25 7 5 5.75 6 1 5.75 4 1 3.75 4 2 3.50 5 1 4.75 1 2 0.50 2 3 1.25 49.00 22.00 43.50 245.455 174 3 3 2
3 151 - MELİSA ÇELİK 9 / B 19 10 16.50 10 3 9.25 6 4 5.00 3 2 2.50 1 8 -1.00 4 3 3.25 4 0 4.00 3 4 2.00 50.00 34.00 41.50 238.795 230 4 4 3
4 443 - MEHMET CAMCAT 9 / C 18 10 15.50 11 2 10.50 7 4 6.00 4 1 3.75 0 0 0.00 5 3 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 45.00 20.00 40.00 233.800 263 5 5 4
5 404 - YİĞİT YÖNTEM 9 / C 17 7 15.25 7 4 6.00 7 3 6.25 4 1 3.75 0 0 0.00 2 2 1.50 1 1 0.75 3 0 3.00 41.00 18.00 36.50 222.145 368 6 6 5
6 27 - İSMAİL GEDİKLİ 9 / A 13 13 9.75 7 1 6.75 8 3 7.25 3 1 2.75 7 5 5.75 3 1 2.75 2 2 1.50 1 7 -0.75 44.00 33.00 35.75 219.648 388 7 7 6
7 323 - NİHAL DEMİRCAN 9 / B 18 9 15.75 7 5 5.75 7 3 6.25 2 3 1.25 4 6 2.50 2 4 1.00 1 6 -0.50 4 3 3.25 45.00 39.00 35.25 217.982 407 8 8 7
8 166 - PINAR NUR HORUZ 9 / B 18 9 15.75 7 6 5.50 5 5 3.75 3 2 2.50 3 4 2.00 2 5 0.75 4 5 2.75 3 3 2.25 45.00 39.00 35.25 217.982 407 8 8 7
9 158 - RECEP ALPZORLU 9 / B 13 4 12.00 9 3 8.25 6 6 4.50 4 1 3.75 3 10 0.50 2 7 0.25 3 0 3.00 2 0 2.00 42.00 31.00 34.25 214.652 430 10 10 9

10 69 - ELİF ECE ALTUNER 9 / A 15 7 13.25 4 7 2.25 3 1 2.75 5 0 5.00 4 6 2.50 4 1 3.75 4 1 3.75 1 1 0.75 40.00 24.00 34.00 213.820 434 11 11 10
11 289 - AHNEŞCAL ARSLAN 9 / A 14 6 12.50 6 6 4.50 8 2 7.50 3 1 2.75 4 2 3.50 3 4 2.00 1 1 0.75 0 0 0.00 39.00 22.00 33.50 212.155 452 12 12 11
12 400 - AMALİA CATELLO 9 / B 14 8 12.00 7 3 6.25 7 1 6.75 3 1 2.75 5 3 4.25 0 2 -0.50 0 2 -0.50 2 0 2.00 38.00 20.00 33.00 210.490 468 13 13 12
13 146 - ELİFSIMRACAN 9 / B 19 7 17.25 6 6 4.50 4 5 2.75 4 0 4.00 1 1 0.75 2 4 1.00 2 2 1.50 2 3 1.25 40.00 28.00 33.00 210.490 468 13 13 12
14 356 - SONALP HORUZ 9 / C 16 7 14.25 6 4 5.00 4 3 3.25 3 2 2.50 7 7 5.25 3 4 2.00 1 1 0.75 0 2 -0.50 40.00 30.00 32.50 208.825 486 16 16 14
15 361 - YAĞMUR KABA 9 / A 14 4 13.00 7 3 6.25 6 2 5.50 4 0 4.00 4 6 2.50 1 5 -0.25 1 4 0.00 2 4 1.00 39.00 28.00 32.00 207.160 502 17 17 15
16 116 - GÖZDE DEMİRCAN 9 / A 17 7 15.25 5 6 3.50 6 2 5.50 2 2 1.50 2 10 -0.50 6 2 5.50 1 1 0.75 1 3 0.25 40.00 33.00 31.75 206.328 510 18 18 16
17 164 - ESMA CİMCİM 9 / B 16 6 14.50 5 5 3.75 7 2 6.50 2 1 1.75 1 2 0.50 2 2 1.50 3 0 3.00 0 0 0.00 36.00 18.00 31.50 205.495 520 19 19 17
18 144 - ESRA EKŞİ 9 / B 16 10 13.50 7 5 5.75 6 3 5.25 4 1 3.75 1 0 1.00 2 5 0.75 2 2 1.50 0 2 -0.50 38.00 28.00 31.00 203.830 537 20 20 18
19 331 - EMİR KARINLI 9 / B 16 5 14.75 7 1 6.75 6 2 5.50 1 0 1.00 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 13.00 29.75 199.668 580 21 21 19
20 376 - EYLÜL DEMİRCAN 9 / C 14 12 11.00 6 5 4.75 5 2 4.50 2 1 1.75 2 0 2.00 4 3 3.25 2 4 1.00 2 4 1.00 37.00 31.00 29.25 198.002 601 24 24 20
21 338 - MERVENUR MER T 9 / C 13 7 11.25 3 5 1.75 4 0 4.00 2 1 1.75 5 2 4.50 2 1 1.75 3 0 3.00 1 3 0.25 33.00 19.00 28.25 194.672 638 25 25 21
22 40 - AYNUR GÜNEY 9 / B 15 10 12.50 4 7 2.25 6 2 5.50 4 1 3.75 4 5 2.75 1 3 0.25 1 6 -0.50 2 3 1.25 37.00 37.00 27.75 193.007 645 26 26 22
23 451 - YAREN KARA 9 / B 17 8 15.00 5 3 4.25 6 1 5.75 2 1 1.75 0 0 0.00 0 4 -1.00 2 4 1.00 1 3 0.25 33.00 24.00 27.00 190.510 670 27 27 23
24 399 - ATAKAN YAVUZ 9 / C 12 13 8.75 3 8 1.00 5 2 4.50 2 0 2.00 6 15 2.25 4 5 2.75 4 2 3.50 3 4 2.00 39.00 49.00 26.75 189.677 681 28 28 24
25 0 - ECRİN SÖNMEZ 9 / B 13 7 11.25 7 5 5.75 6 2 5.50 2 2 1.50 1 2 0.50 1 2 0.50 1 1 0.75 1 1 0.75 32.00 22.00 26.50 188.845 683 29 29 25
26 0 - EMİR GÜLER 9 / C 19 5 17.75 6 4 5.00 1 2 0.50 3 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 12.00 26.00 187.180 705 31 31 26
27 44 - ELİF 9 / A 13 8 11.00 7 3 6.25 4 3 3.25 3 1 2.75 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 29.00 18.00 24.50 182.185 755 32 32 27
28 73 - DİDAR ARTUN 9 / A 12 7 10.25 4 5 2.75 6 0 6.00 3 2 2.50 3 8 1.00 1 6 -0.50 2 3 1.25 2 3 1.25 33.00 34.00 24.50 182.185 755 32 32 27
29 72 - AHMET CANKESKİN 9 / B 10 6 8.50 8 3 7.25 4 4 3.00 3 2 2.50 1 1 0.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 28.00 18.00 23.50 178.855 788 34 34 29
30 57 - ECRİN BAŞAR 9 / A 15 10 12.50 3 3 2.25 4 0 4.00 0 0 0.00 1 6 -0.50 3 3 2.25 3 3 2.25 1 3 0.25 30.00 28.00 23.00 177.190 800 35 35 30
31 194 - ZEHRA ÖZATA 9 / B 14 5 12.75 5 4 4.00 2 3 1.25 2 2 1.50 3 3 2.25 1 1 0.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 28.00 20.00 23.00 177.190 800 35 35 30
32 136 - ENES ÇAVUŞ 9 / B 16 14 12.50 4 6 2.50 5 2 4.50 0 0 0.00 5 5 3.75 1 4 0.00 1 3 0.25 0 2 -0.50 32.00 36.00 23.00 177.190 800 35 35 30
33 387 - UMUT KANDEMİR 9 / B 8 3 7.25 9 2 8.50 3 1 2.75 3 1 2.75 0 1 -0.25 1 2 0.50 1 2 0.50 1 1 0.75 26.00 13.00 22.75 176.358 808 38 38 33
34 152 - PINAR YÖNDEM 9 / B 14 4 13.00 2 2 1.50 5 1 4.75 2 2 1.50 2 0 2.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 0 0 0.00 26.00 13.00 22.75 176.357 809 39 39 34
35 30 - EBRAR ÇALIŞKAN 9 / C 15 11 12.25 6 5 4.75 3 4 2.00 2 3 1.25 1 4 0.00 2 6 0.50 3 3 2.25 1 5 -0.25 33.00 41.00 22.75 176.357 809 39 39 34
36 370 - HACERNUR ÖZATA 9 / B 12 8 10.00 5 3 4.25 4 2 3.50 2 0 2.00 3 6 1.50 1 0 1.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 27.00 21.00 21.75 173.027 838 41 41 36
37 284 - AZRA AYDOĞDU 9 / B 9 3 8.25 6 4 5.00 4 0 4.00 0 0 0.00 3 1 2.75 1 1 0.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 24.00 10.00 21.50 172.195 842 42 42 37
38 108 - ALEYNA KARABACAK 9 / A 9 12 6.00 6 7 4.25 4 2 3.50 3 2 2.50 3 10 0.50 2 3 1.25 3 2 2.50 1 4 0.00 31.00 42.00 20.50 168.865 867 44 44 38
39 87 - ARDA BAYRAKTAR 9 / A 8 3 7.25 5 7 3.25 4 0 4.00 0 0 0.00 6 10 3.50 1 2 0.50 2 0 2.00 0 1 -0.25 26.00 23.00 20.25 168.032 877 45 45 39
40 229 - BERAT İLKMAN 9 / A 12 4 11.00 6 6 4.50 1 1 0.75 2 1 1.75 3 2 2.50 0 3 -0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 24.00 18.00 19.50 165.535 894 46 46 40
41 55 - ARDA GÜMÜŞ 9 / A 8 3 7.25 7 5 5.75 6 2 5.50 2 1 1.75 0 3 -0.75 1 5 -0.25 1 2 0.50 0 2 -0.50 25.00 23.00 19.25 164.702 905 47 47 41
42 127 - UMUT DEMİRCAN 9 / C 10 5 8.75 5 6 3.50 5 1 4.75 1 3 0.25 2 7 0.25 2 2 1.50 0 7 -1.75 2 1 1.75 27.00 32.00 19.00 163.870 910 48 48 42
43 403 - DAMLA ÇELİK 9 / C 13 16 9.00 5 8 3.00 3 9 0.75 3 2 2.50 4 9 1.75 0 6 -1.50 3 3 2.25 1 3 0.25 32.00 56.00 18.00 160.540 937 49 49 43
44 39 - İLAYDA KARABACAK 9 / A 12 9 9.75 3 8 1.00 2 6 0.50 3 1 2.75 3 14 -0.50 4 3 3.25 2 3 1.25 1 4 0.00 30.00 48.00 18.00 160.540 937 49 49 43
45 440 - YAHYA ÇALIŞKAN 9 / C 16 10 13.50 1 0 1.00 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20.00 12.00 17.00 157.210 961 51 51 45
46 51 - BAHAR ARSLAN 9 / C 15 11 12.25 4 9 1.75 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 23.00 16.25 154.712 986 52 52 46
47 379 - ZEYNEP MUTLUOĞLU 9 / C 13 4 12.00 3 4 2.00 3 1 2.75 0 3 -0.75 1 5 -0.25 1 6 -0.50 2 3 1.25 0 2 -0.50 23.00 28.00 16.00 153.880 987 53 53 47
48 359 - CEMRE HORUZ 9 / C 12 9 9.75 4 5 2.75 3 3 2.25 2 3 1.25 1 2 0.50 0 3 -0.75 1 3 0.25 1 5 -0.25 24.00 33.00 15.75 153.047 992 54 54 48
49 362 - CEREN HORUZ 9 / C 10 7 8.25 2 3 1.25 6 4 5.00 1 4 0.00 1 1 0.75 2 1 1.75 0 2 -0.50 0 3 -0.75 22.00 25.00 15.75 153.047 992 54 54 48
50 35 - BEDİRHAN BEDİR 9 / A 7 8 5.00 3 3 2.25 5 4 4.00 1 2 0.50 4 19 -0.75 3 5 1.75 4 5 2.75 2 8 0.00 29.00 54.00 15.50 152.215 996 56 56 50
51 80 - ZEYNEP BÜLBÜL 9 / C 12 2 11.50 3 4 2.00 0 1 -0.25 1 1 0.75 0 4 -1.00 2 2 1.50 1 1 0.75 0 2 -0.50 19.00 17.00 14.75 149.717 1011 57 57 51



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Düzce GÖLYAKA Gölyaka Anadolu Lisesi 9.Sınıf 2.Deneme (2409151202) 1267 88 88 72

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE TARİH COĞRAFYA MATEMATİK FİZİK KİMYA BİYOLOJİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
Genel Ortalama 13.28 9.41 10.93 5.83 4.76 4.64 4.41 3.77 3.47 2.58 1.54 2.19 4.80 7.15 3.01 2.33 3.66 1.41 2.12 3.14 1.33 1.53 2.94 0.79 36.87 36.36 27.78 193.100
Okul Ortalaması 11.94 9.49 9.57 4.74 5.26 3.42 3.99 3.03 3.23 2.00 1.64 1.59 2.31 5.24 1.00 1.71 3.15 0.92 1.40 2.36 0.81 0.97 2.65 0.31 29.06 32.82 20.85 170.033

52 0 - ECE KARAKAYA 9 / A 10 7 8.25 2 6 0.50 2 2 1.50 3 2 2.50 3 9 0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 0 1 -0.25 20.00 28.00 13.00 143.890 1042 58 58 52
53 445 - MUHAMMET KAPLAN 9 / A 6 6 4.50 3 4 2.00 2 3 1.25 3 1 2.75 3 3 2.25 0 1 -0.25 1 1 0.75 0 4 -1.00 18.00 23.00 12.25 141.393 1060 59 59 53
54 104 - EC İN SEBETÇİ 9 / A 7 9 4.75 4 6 2.50 2 4 1.00 2 3 1.25 0 0 0.00 3 2 2.50 1 3 0.25 1 4 0.00 20.00 31.00 12.25 141.392 1064 60 60 54
55 377 - SELİN KARAK* 9 / C 11 17 6.75 2 11 -0.75 4 4 3.00 1 1 0.75 0 0 0.00 1 3 0.25 1 0 1.00 0 0 0.00 20.00 36.00 11.00 137.230 1091 61 61 55
56 47 - TUĞBANUR ŞAHİN 9 / A 7 12 4.00 4 5 2.75 3 4 2.00 4 1 3.75 0 3 -0.75 1 6 -0.50 2 3 1.25 0 6 -1.50 21.00 40.00 11.00 137.230 1091 61 61 55
57 0 - CEYLİN ÖZCAN 9 / B 9 14 5.50 1 9 -1.25 5 4 4.00 0 2 -0.50 3 12 0.00 2 1 1.75 2 4 1.00 2 7 0.25 24.00 53.00 10.75 136.398 1100 63 63 57
58 800 - NİSA NUR GÜLER 9 / C 9 15 5.25 6 6 4.50 0 4 -1.00 1 2 0.50 0 3 -0.75 3 4 2.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 19.00 35.00 10.25 134.733 1111 64 64 58
59 18 - HAYRUNNİSTUFANOĞLU 9 / A 11 12 8.00 5 5 3.75 1 8 -1.00 1 4 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 1 5 -0.25 1 9 -1.25 21.00 46.00 9.50 132.235 1124 65 65 59
60 38 - MEDİNE MALKOÇ 9 / A 6 14 2.50 3 10 0.50 4 4 3.00 1 4 0.00 3 11 0.25 2 5 0.75 2 2 1.50 2 5 0.75 23.00 55.00 9.25 131.403 1128 66 66 60
61 145 - DAMLA ATILGAN 9 / A 8 18 3.50 3 8 1.00 2 7 0.25 1 4 0.00 1 9 -1.25 5 4 4.00 0 5 -1.25 2 2 1.50 22.00 57.00 7.75 126.407 1152 69 69 61
62 447 - KARDELEN BIÇAKÇIOĞ 9 / A 10 11 7.25 2 8 0.00 1 5 -0.25 2 2 1.50 1 10 -1.50 1 5 -0.25 0 4 -1.00 1 4 0.00 18.00 49.00 5.75 119.748 1180 71 71 62
63 357 - CANER DİKMEN 9 / C 9 15 5.25 2 8 0.00 5 5 3.75 1 3 0.25 2 23 -3.75 3 6 1.50 2 7 0.25 0 7 -1.75 24.00 74.00 5.50 118.915 1182 72 72 63
64 368 - ASYA ŞENGÜL 9 / C 7 16 3.00 3 8 1.00 3 9 0.75 1 3 0.25 2 2 1.50 0 4 -1.00 0 2 -0.50 1 2 0.50 17.00 46.00 5.50 118.915 1182 72 72 63
65 76 - ZEYNEP DURSUN 9 / A 7 23 1.25 2 11 -0.75 6 6 4.50 0 5 -1.25 0 8 -2.00 0 10 -2.50 5 5 3.75 3 5 1.75 23.00 73.00 4.75 116.417 1192 74 74 65
66 206 - BERKAY BAYRAM 9 / B 5 6 3.50 2 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 10.00 4.50 115.585 1193 75 75 66
67 264 - ALPEREN USTA 9 / B 5 25 -1.25 3 10 0.50 4 8 2.00 2 3 1.25 3 9 0.75 1 5 -0.25 2 3 1.25 1 5 -0.25 21.00 68.00 4.00 113.920 1196 76 76 67
68 0 - SUD NAZ AKTÜRK 9 / C 4 2 3.50 0 7 -1.75 2 0 2.00 0 1 -0.25 1 4 0.00 0 3 -0.75 0 2 -0.50 1 0 1.00 8.00 19.00 3.25 111.422 1206 78 78 68
69 7 - YİĞİT GÜNE*Ü 9 / A 7 13 3.75 6 5 4.75 0 7 -1.75 0 4 -1.00 3 15 -0.75 1 5 -0.25 1 5 -0.25 0 8 -2.00 18.00 62.00 2.50 108.925 1208 79 79 69
70 213 - ERDEM EVLİOĞLU 9 / B 7 20 2.00 3 9 0.75 2 7 0.25 1 4 0.00 2 7 0.25 2 7 0.25 2 7 0.25 0 5 -1.25 19.00 66.00 2.50 108.925 1208 79 79 69
71 0 - ARDA ARIKAN 9 / B 7 20 2.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 22.00 1.50 105.595 1215 81 81 71
72 0 - ÇAĞATAY PEKİYİ 9 / C 2 26 -4.50 3 8 1.00 3 7 1.25 0 2 -0.50 5 24 -1.00 2 8 0.00 2 7 0.25 1 9 -1.25 18.00 91.00 -4.75 84.782 1255 88 88 72


