
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Düzce GÖLYAKA Gölyaka Anadolu Lisesi 9.Sınıf 1.Deneme(2409301001) 5812 111 81 67

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 14.31 10.47 11.69 13.48 9.67 11.07 8.09 8.50 5.96 7.19 9.99 4.69 43.06 38.64 33.40 209.375

İl Ortalaması 11.41 13.15 8.12 9.88 12.41 6.78 3.96 9.89 1.48 4.56 11.50 1.68 29.80 46.95 18.06 160.750
Okul Ortalaması 12.37 11.63 9.47 10.93 10.78 8.23 3.43 7.64 1.52 4.18 9.73 1.75 30.91 39.78 20.97 170.418

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 28 - ZELİHA DUROĞLU 9 / A 17 11 14.25 14 4 13.00 16 7 14.25 11 6 9.50 58.00 28.00 51.00 270.430 1175 3 1 1
2 356 - SONALP HORUZ 9 / C 20 6 18.50 16 4 15.00 8 8 6.00 7 3 6.25 51.00 21.00 45.75 252.947 1579 4 2 2
3 151 - MELİSA ÇELİ K 9 / B 22 8 20.00 16 10 13.50 6 5 4.75 8 9 5.75 52.00 32.00 44.00 247.120 1722 5 3 3
4 451 - YAREN KARA 9 / B 19 10 16.50 19 11 16.25 5 4 4.00 6 10 3.50 49.00 35.00 40.25 234.632 2092 6 4 4
5 166 - PINAR NURHORUZ 9 / B 17 12 14.00 20 9 17.75 7 11 4.25 8 17 3.75 52.00 49.00 39.75 232.968 2135 8 5 5
6 69 - ELİF ECE ALTUNER 9 / A 19 6 17.50 16 6 14.50 8 7 6.25 3 6 1.50 46.00 25.00 39.75 232.968 2135 8 5 5
7 452 - AL SOLAK 9 / B 18 10 15.50 18 8 16.00 3 6 1.50 6 6 4.50 45.00 30.00 37.50 225.475 2380 11 7 7
8 185 - ECRİN SÖNMEZ 9 / B 19 3 18.25 14 8 12.00 2 4 1.00 6 5 4.75 41.00 20.00 36.00 220.480 2511 12 8 8
9 400 - AMALİA CATELLO 9 / C 15 8 13.00 16 3 15.25 6 10 3.50 4 1 3.75 41.00 22.00 35.50 218.815 2554 13 9 9

10 164 - ESMA CİMCİM 9 / B 22 7 20.25 14 9 11.75 3 6 1.50 3 6 1.50 42.00 28.00 35.00 217.150 2604 14 10 10
11 158 - RECEP ALPZORLU 9 / B 15 10 12.50 17 10 14.50 5 7 3.25 6 8 4.00 43.00 35.00 34.25 214.652 2687 16 11 11
12 310 - EMİR KARINLI 9 / B 20 6 18.50 12 12 9.00 2 6 0.50 6 5 4.75 40.00 29.00 32.75 209.657 2834 17 12 12
13 144 - ESRA EKŞİ 9 / B 19 11 16.25 14 15 10.25 2 4 1.00 9 16 5.00 44.00 46.00 32.50 208.825 2849 18 13 13
14 403 - DAMLA ÇELİK 9 / C 17 13 13.75 19 11 16.25 4 10 1.50 5 17 0.75 45.00 51.00 32.25 207.993 2880 19 14 14
15 361 - YAĞMUR KABA 9 / A 18 6 16.50 13 9 10.75 6 6 4.50 3 10 0.50 40.00 31.00 32.25 207.992 2895 20 15 15
16 0 - PINAR YÖNDEM 9 / B 14 7 12.25 13 8 11.00 6 4 5.00 6 10 3.50 39.00 29.00 31.75 206.327 2936 21 16 16
17 146 - ELİFSIMRACAN 9 / B 20 10 17.50 12 17 7.75 2 1 1.75 9 19 4.25 43.00 47.00 31.25 204.662 2978 22 17 17
18 443 - MEHMET CAMCAT 9 / C 16 13 12.75 17 13 13.75 1 1 0.75 6 11 3.25 40.00 38.00 30.50 202.165 3050 23 18 18
19 44 - ELİF 9 / A 18 10 15.50 14 7 12.25 2 8 0.00 4 7 2.25 38.00 32.00 30.00 200.500 3107 24 19 19
20 323 - NİHAL DEMİRCAN 9 / B 20 9 17.75 16 12 13.00 2 15 -1.75 4 17 -0.25 42.00 53.00 28.75 196.337 3217 27 21 20
21 136 - ENES ÇAVUŞ 9 / B 14 12 11.00 10 12 7.00 9 6 7.50 4 3 3.25 37.00 33.00 28.75 196.337 3217 27 21 20
22 72 - AHMET CANKESKİN 9 / B 11 10 8.50 18 6 16.50 3 7 1.25 2 3 1.25 34.00 26.00 27.50 192.175 3318 30 23 22
23 87 - ARDA BAYRAKTAR 9 / A 7 6 5.50 16 3 15.25 6 13 2.75 4 4 3.00 33.00 26.00 26.50 188.845 3386 31 24 23
24 362 - CEREN HORUZ 9 / C 16 9 13.75 14 7 12.25 0 1 -0.25 1 2 0.50 31.00 19.00 26.25 188.012 3416 33 26 24
25 338 - MERVENUR MERT 9 / C 15 11 12.25 9 7 7.25 4 2 3.50 3 5 1.75 31.00 25.00 24.75 183.017 3556 36 28 25
26 57 - ECRİN BAŞ R 9 / A 17 9 14.75 9 7 7.25 3 7 1.25 5 15 1.25 34.00 38.00 24.50 182.185 3570 37 29 26
27 127 - UMUT DEMİRCAN 9 / C 9 12 6.00 14 9 11.75 4 5 2.75 4 1 3.75 31.00 27.00 24.25 181.352 3588 38 30 27
28 387 - UMUT KANDEMİR 9 / B 12 3 11.25 12 5 10.75 3 1 2.75 0 8 -2.00 27.00 17.00 22.75 176.358 3705 39 31 28
29 118 - ZEHRA ÖZATA 9 / B 10 9 7.75 11 4 10.00 4 9 1.75 5 7 3.25 30.00 29.00 22.75 176.357 3710 40 32 29
30 289 - AHMETCAN ARSLAN 9 / A 15 9 12.75 9 18 4.50 5 15 1.25 5 4 4.00 34.00 46.00 22.50 175.525 3728 41 33 30
31 229 - BERAT İLKMAN 9 / A 9 11 6.25 14 4 13.00 3 5 1.75 4 10 1.50 30.00 30.00 22.50 175.525 3728 41 33 30
32 51 - BAHAR ARSLAN 9 / C 13 13 9.75 12 8 10.00 0 0 0.00 3 3 2.25 28.00 24.00 22.00 173.860 3762 43 35 32
33 284 - AZRA AYDOĞDU 9 / B 10 3 9.25 10 8 8.00 2 4 1.00 4 2 3.50 26.00 17.00 21.75 173.028 3786 44 36 33
34 370 - HACERNUR Ö TA 9 / B 10 12 7.00 15 5 13.75 1 9 -1.25 4 9 1.75 30.00 35.00 21.25 171.363 3825 45 37 34
35 379 - ZEYNEP MUTLUOĞLU 9 / C 12 12 9.00 11 14 7.50 2 2 1.50 4 3 3.25 29.00 31.00 21.25 171.362 3836 47 39 35
36 368 - ASYA ŞENGÜL 9 / C 17 11 14.25 8 15 4.25 2 8 0.00 5 11 2.25 32.00 45.00 20.75 169.698 3867 48 40 36
37 62 - ECE KARAKAYA 9 / A 11 14 7.50 11 12 8.00 5 14 1.50 5 6 3.50 32.00 46.00 20.50 168.865 3890 49 41 37
38 39 - İLAYDA KARABACAK 9 / A 10 14 6.50 11 16 7.00 7 13 3.75 6 18 1.50 34.00 61.00 18.75 163.038 4032 51 42 38
39 165 - MECİTEMİRGÜLER 9 / C 18 9 15.75 6 12 3.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 24.00 22.00 18.50 162.205 4061 53 43 39
40 80 - ZEYNEP SUBÜLBÜL 9 / C 13 5 11.75 6 4 5.00 2 4 1.00 1 3 0.25 22.00 16.00 18.00 160.540 4102 54 44 40
41 73 - DİDAR ARTUN 9 / A 13 7 11.25 9 14 5.50 4 12 1.00 3 12 0.00 29.00 45.00 17.75 159.708 4123 55 45 41
42 18 - HAYRUNNİSTUFANOĞLU 9 / A 11 15 7.25 10 12 7.00 3 5 1.75 4 9 1.75 28.00 41.00 17.75 159.707 4130 56 46 42
43 35 - BEDİRHAN 9 / A 10 10 7.50 10 10 7.50 5 11 2.25 3 12 0.00 28.00 43.00 17.25 158.042 4173 58 47 43
44 376 - EYLÜL DEMİRCAN 9 / C 14 12 11.00 10 16 6.00 3 10 0.50 4 18 -0.50 31.00 56.00 17.00 157.210 4189 59 48 44
45 40 - AYNUR GÜNEY 9 / B 12 14 8.50 10 15 6.25 2 14 -1.50 5 9 2.75 29.00 52.00 16.00 153.880 4264 61 50 45
46 27 - İSMAİL GEDİKLİ 9 / A 13 9 10.75 4 6 2.50 6 9 3.75 3 17 -1.25 26.00 41.00 15.75 153.047 4291 62 51 46
47 0 - SELİN KARAKAŞ 9 / C 9 16 5.00 11 15 7.25 0 2 -0.50 2 1 1.75 22.00 34.00 13.50 145.555 4464 67 52 47
48 359 - CEMRE HORUZ 9 / C 9 15 5.25 10 10 7.50 1 3 0.25 2 8 0.00 22.00 36.00 13.00 143.890 4503 69 54 48
49 108 - ALEYNA KARABACAK 9 / A 11 6 9.50 4 11 1.25 3 14 -0.50 5 11 2.25 23.00 42.00 12.50 142.225 4552 70 55 49
50 440 - YAHYA ÇALIŞKAN 9 / C 12 18 7.50 7 10 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 28.00 12.00 140.560 4603 72 56 50
51 222 - CEYLİ ÖZCAN 9 / B 10 14 6.50 9 16 5.00 2 16 -2.00 5 12 2.00 26.00 58.00 11.50 138.895 4637 74 57 51
52 0 - DAMLA ATILGAN 9 / A 12 15 8.25 8 20 3.00 3 9 0.75 3 17 -1.25 26.00 61.00 10.75 136.398 4694 75 58 52
53 38 - MEDİNE MALKOÇ 9 / A 6 11 3.25 8 5 6.75 2 10 -0.50 4 15 0.25 20.00 41.00 9.75 133.068 4777 76 59 53
54 800 - NİSA NUR GÜLER 9 / C 6 12 3.00 10 12 7.00 0 3 -0.75 1 6 -0.50 17.00 33.00 8.75 129.737 4862 77 60 54
55 104 - ECRİN SEBETÇİ 9 / A 7 21 1.75 9 10 6.50 0 0 0.00 2 7 0.25 18.00 38.00 8.50 128.905 4873 78 61 55
56 206 - BERKAY BAYR M 9 / B 6 9 3.75 6 6 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 15.00 8.25 128.072 4897 79 62 56
57 47 - TUĞBANUR ŞAHİN 9 / A 4 14 0.50 6 10 3.50 4 12 1.00 5 11 2.25 19.00 47.00 7.25 124.743 4994 80 63 57
58 0 - CANER DİKMEN 9 / C 10 17 5.75 7 17 2.75 6 23 0.25 4 24 -2.00 27.00 81.00 6.75 123.078 5026 81 64 58
59 58 - ÖZDEN BAYRAK 9 / A 4 17 -0.25 6 15 2.25 5 14 1.50 7 15 3.25 22.00 61.00 6.75 123.078 5026 81 64 58
60 213 - ERDEM EVLİOĞLU 9 / B 6 20 1.00 8 20 3.00 2 10 -0.50 5 9 2.75 21.00 59.00 6.25 121.412 5067 83 66 60
61 371 - SUDENAZ AKTÜRK 9 / C 2 10 -0.50 5 7 3.25 2 7 0.25 3 8 1.00 12.00 32.00 4.00 113.920 5248 86 67 61
62 445 - MUHAMMET KAPLAN 9 / A 2 8 0.00 4 6 2.50 3 12 0.00 3 9 0.75 12.00 35.00 3.25 111.422 5321 89 70 62
63 67 - ZEYNEP DURSUN 9 / A 5 25 -1.25 8 17 3.75 1 1 0.75 2 21 -3.25 16.00 64.00 0.00 100.600 5566 99 75 63
64 128 - ALPEREN USTA 9 / B 5 24 -1.00 5 25 -1.25 4 12 1.00 5 21 -0.25 19.00 82.00 -1.50 95.605 5646 103 77 64
65 447 - KARDELEN BIÇAKÇIOĞ 9 / A 7 19 2.25 3 18 -1.50 1 15 -2.75 4 20 -1.00 15.00 72.00 -3.00 90.610 5718 106 78 65
66 48 - ÇAĞATAY PEKİYİ 9 / C 3 27 -3.75 4 12 1.00 3 7 1.25 3 27 -3.75 13.00 73.00 -5.25 83.117 5772 109 80 66
67 131 - YUSUFARDAARIKAN 9 / B 6 24 0.00 5 25 -1.25 4 26 -2.50 4 26 -2.50 19.00 101.00 -6.25 79.787 5783 110 81 67


