
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Düzce GÖLYAKA Gölyaka Anadolu Lisesi 10.Sınıf 1.Deneme(2410301001) 5505 111 86 75

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 13.37 10.40 10.77 14.70 8.70 12.52 5.26 6.14 3.72 6.92 8.40 4.82 40.24 33.64 31.83 206.597

İl Ortalaması 11.32 13.18 8.02 11.92 12.66 8.75 2.52 7.91 0.55 3.61 9.96 1.12 29.37 43.71 18.44 162.010
Okul Ortalaması 12.04 13.09 8.77 12.17 12.71 9.00 2.47 8.01 0.46 3.44 9.56 1.05 30.12 43.37 19.28 164.791

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 217 - TİMUR İLHAN 10 / A 21 8 19.00 18 9 15.75 1 3 0.25 8 9 5.75 48.00 29.00 40.75 236.298 1675 1 1 1
2 401 - RAMAZAN BOSTAN 10 / C 12 12 9.00 22 4 21.00 6 5 4.75 7 8 5.00 47.00 29.00 39.75 232.968 1755 2 2 2
3 334 - REYHAN YILDIRIM 10 / A 20 9 17.75 16 12 13.00 7 7 5.25 4 13 0.75 47.00 41.00 36.75 222.977 2011 4 3 3
4 358 - HAVVA G GÜLER 10 / B 19 8 17.00 13 9 10.75 8 3 7.25 1 4 0.00 41.00 24.00 35.00 217.150 2172 6 4 4
5 385 - ALPEREN ÇAKIR 10 / C 7 9 4.75 22 6 20.50 6 8 4.00 8 9 5.75 43.00 32.00 35.00 217.150 2172 6 4 4
6 366 - ARDA A BOCUK 10 / B 17 10 14.50 15 14 11.50 5 2 4.50 4 6 2.50 41.00 32.00 33.00 210.490 2359 9 7 6
7 351 - SUDE KARADENİZ 10 / A 16 10 13.50 16 4 15.00 5 1 4.75 0 2 -0.50 37.00 17.00 32.75 209.657 2398 11 8 7
8 349 - EDA TÜRKMENOĞ 10 / B 19 11 16.25 14 15 10.25 2 4 1.00 6 6 4.50 41.00 36.00 32.00 207.160 2459 12 9 8
9 397 - FATMANUR DUMAN 10 / C 13 17 8.75 16 14 12.50 8 22 2.50 12 18 7.50 49.00 71.00 31.25 204.662 2536 13 10 9

10 384 - MİHRİBAN ÖZYÜREK 10 / C 15 8 13.00 17 8 15.00 4 13 0.75 5 12 2.00 41.00 41.00 30.75 202.997 2604 15 11 10
11 59 - KARDELEN ÇAVUŞ 10 / C 16 8 14.00 16 13 12.75 2 5 0.75 5 9 2.75 39.00 35.00 30.25 201.333 2649 16 12 11
12 148 - HÜRREM AY 10 / B 18 12 15.00 18 8 16.00 0 5 -1.25 0 0 0.00 36.00 25.00 29.75 199.668 2706 18 14 12
13 105 - MİRAÇ ALPİLKMAN 10 / A 16 11 13.25 19 11 16.25 1 6 -0.50 3 13 -0.25 39.00 41.00 28.75 196.338 2812 21 16 13
14 29 - NERGİZ ÖNCEL 10 / A 18 8 16.00 15 10 12.50 3 14 -0.50 3 10 0.50 39.00 42.00 28.50 195.505 2842 22 17 14
15 54 - SUDENAZ BAYRAK 10 / A 14 8 12.00 17 6 15.50 2 6 0.50 0 0 0.00 33.00 20.00 28.00 193.840 2894 24 19 15
16 374 - TAHA B ÇAKA 10 / B 16 14 12.50 18 12 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.00 26.00 27.50 192.175 2946 25 20 16
17 286 - MEDİNE KARDUZ 10 / A 12 9 9.75 15 7 13.25 2 5 0.75 3 0 3.00 32.00 21.00 26.75 189.678 3009 26 21 17
18 0 - UTKU BAYRAKTAR 10 / A 13 16 9.00 14 16 10.00 2 0 2.00 6 5 4.75 35.00 37.00 25.75 186.347 3096 27 22 18
19 183 - MELİHA YEMİÇ 10 / C 13 17 8.75 16 11 13.25 4 6 2.50 2 3 1.25 35.00 37.00 25.75 186.347 3096 27 22 18
20 250 - SEMİH UZUN 10 / A 11 15 7.25 14 12 11.00 1 6 -0.50 9 5 7.75 35.00 38.00 25.50 185.515 3119 29 24 20
21 27 - YAREN YILDIZ 10 / B 13 17 8.75 17 12 14.00 2 7 0.25 3 2 2.50 35.00 38.00 25.50 185.515 3119 29 24 20
22 141 - ZEYNEP AKDAĞ 10 / A 16 8 14.00 14 11 11.25 1 2 0.50 0 2 -0.50 31.00 23.00 25.25 184.683 3146 31 26 22
23 390 - RAHİME YAVUZ 10 / C 14 10 11.50 16 9 13.75 1 6 -0.50 1 2 0.50 32.00 27.00 25.25 184.682 3166 32 27 23
24 255 - ELANUR CİMCİ M 10 / A 14 16 10.00 19 11 16.25 3 8 1.00 3 21 -2.25 39.00 56.00 25.00 183.850 3176 33 28 24
25 395 - İLAYDA KÜTÜK 10 / C 13 10 10.50 15 6 13.50 2 8 0.00 2 6 0.50 32.00 30.00 24.50 182.185 3231 35 30 25
26 0 - RANA COŞKUN 10 / B 16 12 13.00 14 15 10.25 3 12 0.00 3 7 1.25 36.00 46.00 24.50 182.185 3231 35 30 25
27 234 - NİSA NUR ZORLU 10 / A 17 13 13.75 11 8 9.00 3 10 0.50 1 0 1.00 32.00 31.00 24.25 181.352 3262 38 32 27
28 416 - ELANUR İLHAN 10 / C 12 15 8.25 17 11 14.25 3 2 2.50 3 16 -1.00 35.00 44.00 24.00 180.520 3277 39 33 28
29 107 - YAĞMUR MALKOÇ 10 / A 10 11 7.25 17 9 14.75 3 8 1.00 5 16 1.00 35.00 44.00 24.00 180.520 3277 39 33 28
30 405 - ÖZLEM DURMUŞ 10 / C 15 14 11.50 15 10 12.50 3 8 1.00 3 18 -1.50 36.00 50.00 23.50 178.855 3333 41 35 30
31 317 - TAHA YILDIZ 10 / A 20 9 17.75 12 15 8.25 1 9 -1.25 2 13 -1.25 35.00 46.00 23.50 178.855 3333 41 35 30
32 295 - MELİSA ÖZGEN 10 / B 11 19 6.25 16 12 13.00 3 3 2.25 3 4 2.00 33.00 38.00 23.50 178.855 3333 41 35 30
33 7 - RIDVAN ACAR 10 / A 12 12 9.00 14 11 11.25 2 4 1.00 3 4 2.00 31.00 31.00 23.25 178.023 3367 44 38 33
34 426 - YİĞİT A CEYLAN 10 / B 16 14 12.50 11 19 6.25 4 2 3.50 3 9 0.75 34.00 44.00 23.00 177.190 3387 46 39 34
35 355 - ZEYNEP B KARATAŞ 10 / B 15 14 11.50 13 14 9.50 2 8 0.00 4 8 2.00 34.00 44.00 23.00 177.190 3387 46 39 34
36 381 - HATİCE SÖNMEZ 10 / B 14 9 11.75 12 4 11.00 0 2 -0.50 1 1 0.75 27.00 16.00 23.00 177.190 3387 46 39 34
37 142 - MERYEM HORUZ 10 / A 13 8 11.00 12 10 9.50 1 3 0.25 2 1 1.75 28.00 22.00 22.50 175.525 3435 49 42 37
38 278 - MİRAY BAYRAM 10 / A 13 7 11.25 12 15 8.25 2 3 1.25 2 4 1.00 29.00 29.00 21.75 173.028 3522 50 43 38
39 392 - MELİSA SİVİLOĞLU 10 / C 10 8 8.00 13 9 10.75 5 10 2.50 4 14 0.50 32.00 41.00 21.75 173.027 3530 51 44 39
40 398 - SUDE BARAN 10 / C 14 16 10.00 14 16 10.00 1 1 0.75 1 7 -0.75 30.00 40.00 20.00 167.200 3707 53 45 40
41 0 - KADİR COŞKUN 10 / C 9 14 5.50 14 14 10.50 3 10 0.50 5 9 2.75 31.00 47.00 19.25 164.702 3789 54 46 41
42 0 - İBRAHİM KELEŞ 10 / A 9 12 6.00 14 9 11.75 2 1 1.75 1 8 -1.00 26.00 30.00 18.50 162.205 3850 57 47 42
43 373 - BEYZA TOMRUK 10 / B 13 7 11.25 11 13 7.75 1 6 -0.50 1 9 -1.25 26.00 35.00 17.25 158.043 3970 59 48 43
44 413 - ESMA PARLAK 10 / C 11 12 8.00 11 7 9.25 0 5 -1.25 1 1 0.75 23.00 25.00 16.75 156.377 4018 61 50 44
45 244 - BADENUR DOĞAN 10 / A 8 7 6.25 11 6 9.50 2 6 0.50 1 4 0.00 22.00 23.00 16.25 154.712 4078 62 51 45
46 324 - MELİKE ÖZTÜRK 10 / B 10 11 7.25 7 0 7.00 3 4 2.00 0 1 -0.25 20.00 16.00 16.00 153.880 4093 63 52 46
47 126 - YAĞMUR KESKİN 10 / B 11 19 6.25 13 16 9.00 2 17 -2.25 7 16 3.00 33.00 68.00 16.00 153.880 4093 63 52 46
48 342 - HAMZA M BAL 10 / B 14 14 10.50 9 20 4.00 2 16 -2.00 7 16 3.00 32.00 66.00 15.50 152.215 4143 65 54 48
49 106 - BURAK BAYRAKTAR 10 / C 13 14 9.50 10 15 6.25 1 0 1.00 2 14 -1.50 26.00 43.00 15.25 151.382 4163 66 55 49
50 311 - MELİSA GÜNAYDIN 10 / A 12 13 8.75 9 19 4.25 2 8 0.00 4 7 2.25 27.00 47.00 15.25 151.382 4163 66 55 49
51 354 - DİYAR BAKIR 10 / B 10 7 8.25 11 13 7.75 0 9 -2.25 3 6 1.50 24.00 35.00 15.25 151.382 4163 66 55 49
52 389 - BÜŞRA BİLGİN 10 / C 11 11 8.25 11 14 7.50 0 2 -0.50 0 3 -0.75 22.00 30.00 14.50 148.885 4246 69 58 52
53 287 - NAZAR KESKİN 10 / B 11 19 6.25 12 15 8.25 1 15 -2.75 6 16 2.00 30.00 65.00 13.75 146.387 4304 70 59 53
54 364 - ÖMER ŞAHİN 10 / A 11 14 7.50 11 19 6.25 1 5 -0.25 1 7 -0.75 24.00 45.00 12.75 143.057 4403 73 60 54
55 360 - SÜMEYRA KARDUZ 10 / B 11 19 6.25 8 22 2.50 5 25 -1.25 10 20 5.00 34.00 86.00 12.50 142.225 4412 74 61 55
56 346 - EYLÜL AKIN 10 / B 13 14 9.50 7 23 1.25 0 5 -1.25 5 10 2.50 25.00 52.00 12.00 140.560 4460 75 62 56
57 406 - SAHRA ŞAHİN 10 / B 9 12 6.00 12 15 8.25 2 9 -0.25 0 9 -2.25 23.00 45.00 11.75 139.727 4483 77 63 57
58 319 - ENES CAN TÜRKEL 10 / B 11 19 6.25 10 20 5.00 5 25 -1.25 7 23 1.25 33.00 87.00 11.25 138.062 4522 78 64 58
59 0 - BERAT ÖZDEMİR 10 / A 9 20 4.00 12 17 7.75 0 0 0.00 4 23 -1.75 25.00 60.00 10.00 133.900 4631 81 65 59
60 408 - RÜMEYSA GÜLER 10 / C 8 11 5.25 7 16 3.00 2 5 0.75 2 4 1.00 19.00 36.00 10.00 133.900 4631 81 65 59
61 442 - YILDIRIM AKGÜL 10 / C 4 25 -2.25 10 13 6.75 3 6 1.50 7 17 2.75 24.00 61.00 8.75 129.737 4746 88 68 61
62 241 - BUĞRA TEKTAŞ 10 / B 9 18 4.50 0 0 0.00 6 11 3.25 3 11 0.25 18.00 40.00 8.00 127.240 4801 89 69 62
63 461 - RABİA ALBAYRAK 10 / C 8 22 2.50 10 13 6.75 1 7 -0.75 2 12 -1.00 21.00 54.00 7.50 125.575 4842 91 70 63
64 419 - EYLÜL BAL 10 / C 4 8 2.00 7 6 5.50 0 6 -1.50 1 4 0.00 12.00 24.00 6.00 120.580 4960 94 72 64
65 304 - DAMLANUR EKER 10 / A 11 16 7.00 7 22 1.50 4 26 -2.50 5 25 -1.25 27.00 89.00 4.75 116.418 5044 96 73 65
66 420 - ERTUĞRUL BAL 10 / B 8 12 5.00 4 11 1.25 0 9 -2.25 2 5 0.75 14.00 37.00 4.75 116.417 5050 97 74 66
67 372 - SELDA HORU Z 10 / B 6 6 4.50 5 14 1.50 0 5 -1.25 2 10 -0.50 13.00 35.00 4.25 114.752 5076 98 75 67
68 274 - CANSU ARI 10 / A 4 17 -0.25 8 16 4.00 1 15 -2.75 7 17 2.75 20.00 65.00 3.75 113.088 5109 99 76 68
69 204 - GÜLCE YAŞAR 10 / A 12 18 7.50 4 26 -2.50 4 26 -2.50 7 23 1.25 27.00 93.00 3.75 113.087 5119 100 77 69
70 257 - DENİZ YILMA Z 10 / C 7 12 4.00 6 14 2.50 0 0 0.00 0 14 -3.50 13.00 40.00 3.00 110.590 5162 103 79 70
71 325 - GÖKCAN DEMİRCAN 10 / B 5 14 1.50 5 13 1.75 0 2 -0.50 3 12 0.00 13.00 41.00 2.75 109.757 5176 104 80 71
72 15 - EMİRHAN ÖZKAN 10 / C 10 20 5.00 4 26 -2.50 5 25 -1.25 7 23 1.25 26.00 94.00 2.50 108.925 5190 105 81 72
73 175 - HANIM MALKOÇ 10 / A 7 23 1.25 5 25 -1.25 9 21 3.75 4 26 -2.50 25.00 95.00 1.25 104.762 5274 107 83 73
74 321 - SELİN DURMUS 10 / B 3 17 -1.25 5 11 2.25 0 6 -1.50 1 0 1.00 9.00 34.00 0.50 102.265 5312 109 85 74
75 457 - AZİZ SEBETCİ 10 / C 7 23 1.25 8 22 2.50 4 26 -2.50 5 25 -1.25 24.00 96.00 0.00 100.600 5334 110 86 75




