
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Düzce GÖLYAKA Gölyaka Anadolu Lisesi Üstat Der Ki Tyt-1 Denemesi(24121510101) 3642 242 124 105

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 21.16 11.45 18.30 7.61 5.43 6.25 8.62 4.40 7.52 3.40 3.87 2.43 40.79 25.15 34.50 214.714

İl Ortalaması 18.60 13.63 15.20 5.94 5.40 4.59 2.76 2.54 2.12 0.65 1.84 0.19 27.95 23.41 22.10 173.416
Okul Ortalaması 19.92 12.10 16.90 7.05 4.99 5.80 3.97 2.19 3.42 0.45 0.92 0.22 31.39 20.21 26.34 187.517

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 450 - MERT ONAT 12 / C 33 7 31.25 14 4 13.00 7 0 7.00 0 0 0.00 54.00 11.00 51.25 270.425 801 1 1 1
2 251 - HATİCE AY 12 / A 28 5 26.75 10 4 9.00 14 2 13.50 2 2 1.50 54.00 13.00 50.75 268.525 831 2 2 2
3 467 - SEMİH ERDEM 12 / E 22 6 20.50 12 3 11.25 11 2 10.50 7 3 6.25 52.00 14.00 48.50 261.800 925 3 3 3
4 4 - EBRAR NUR AKBAŞ 12 / E 29 5 27.75 12 2 11.50 9 0 9.00 0 0 0.00 50.00 7.00 48.25 260.375 938 4 4 4
5 248 - BEYZA ÖZATA 12 / B 28 7 26.25 14 1 13.75 7 2 6.50 0 0 0.00 49.00 10.00 46.50 254.825 998 6 5 5
6 252 - SAMET EVLİOĞLU 12 / A 29 9 26.75 15 4 14.00 3 1 2.75 2 1 1.75 49.00 15.00 45.25 250.900 1042 7 6 6
7 208 - NİSANUR MAVİ 12 / E 28 5 26.75 10 1 9.75 10 6 8.50 0 0 0.00 48.00 12.00 45.00 249.475 1058 8 7 7
8 200 - SARE NAZ YALÇIN 12 / B 31 3 30.25 11 5 9.75 4 1 3.75 0 0 0.00 46.00 9.00 43.75 245.350 1104 10 8 8
9 202 - BETÜL İNCE 12 / E 27 12 24.00 14 1 13.75 6 4 5.00 1 1 0.75 48.00 18.00 43.50 245.000 1110 11 9 9

10 224 - ALİ ENVERDEMİRCAN 12 / B 27 11 24.25 13 5 11.75 8 6 6.50 0 3 -0.75 48.00 25.00 41.75 238.875 1182 14 11 10
11 279 - MERVE ÖZDİN 12 / A 29 3 28.25 8 3 7.25 8 2 7.50 0 5 -1.25 45.00 13.00 41.75 238.375 1191 15 12 11
12 199 - SUDE YALÇIN 12 / B 29 5 27.75 9 5 7.75 6 3 5.25 0 0 0.00 44.00 13.00 40.75 235.250 1234 16 13 12
13 336 - SILA BİÇER 12 / E 29 5 27.75 8 3 7.25 4 1 3.75 2 2 1.50 43.00 11.00 40.25 233.700 1253 17 14 13
14 11 - GÜLÇİN B AKBAŞ 12 / A 26 9 23.75 0 0 0.00 17 2 16.50 0 0 0.00 43.00 11.00 40.25 232.825 1268 19 15 14
15 48 - RAVZA NURDEMİRCAN 12 / A 26 7 24.25 5 3 4.25 9 2 8.50 4 4 3.00 44.00 16.00 40.00 232.725 1271 20 16 15
16 74 - BERAT MALKOÇ 12 / E 23 12 20.00 8 3 7.25 13 5 11.75 0 0 0.00 44.00 20.00 39.00 229.425 1324 23 17 16
17 22 - MUSTAFA YILMAZ 12 / B 28 11 25.25 9 4 8.00 5 3 4.25 0 0 0.00 42.00 18.00 37.50 224.550 1429 26 18 17
18 246 - IRMAK SEVER 12 / E 26 10 23.50 11 5 9.75 2 2 1.50 2 0 2.00 41.00 17.00 36.75 222.450 1464 27 19 18
19 198 - ÖZGÜR CANKUŞ 12 / E 27 6 25.50 7 4 6.00 6 6 4.50 0 0 0.00 40.00 16.00 36.00 219.400 1518 29 20 19
20 168 - ELANUR GÜNEY 12 / A 25 6 23.50 6 2 5.50 7 1 6.75 0 0 0.00 38.00 9.00 35.75 218.525 1542 30 21 20
21 214 - GÜLESER CİMCİM 12 / E 24 7 22.25 11 2 10.50 1 0 1.00 1 2 0.50 37.00 11.00 34.25 214.125 1639 31 22 21
22 422 - AYBİKE ÖZCAN 12 / E 21 14 17.50 9 3 8.25 9 2 8.50 0 0 0.00 39.00 19.00 34.25 213.850 1645 32 23 22
23 110 - EBRU A 12 / A 25 7 23.25 4 3 3.25 8 1 7.75 0 0 0.00 37.00 11.00 34.25 213.350 1654 33 24 23
24 235 - SUDE ÇAKAR 12 / A 26 9 23.75 8 3 7.25 3 2 2.50 0 0 0.00 37.00 14.00 33.50 211.275 1702 37 26 24
25 418 - BİLGE KÖKAĞAÇ 12 / A 23 10 20.50 8 4 7.00 6 1 5.75 0 0 0.00 37.00 15.00 33.25 210.425 1717 39 27 25
26 82 - EDA İSMAİL 12 / C 25 11 22.25 10 9 7.75 2 0 2.00 1 0 1.00 38.00 20.00 33.00 209.775 1727 40 28 26
27 219 - ZÜLAL BÜLBÜL 12 / E 25 13 21.75 10 9 7.75 5 5 3.75 0 2 -0.50 40.00 29.00 32.75 208.800 1747 41 29 27
28 258 - DUYGU CİNALİ 12 / D 29 11 26.25 8 8 6.00 3 5 1.75 0 5 -1.25 40.00 29.00 32.75 208.550 1753 42 30 28
29 2 - SUDENAZ KARABACAK 12 / B 23 9 20.75 8 6 6.50 4 4 3.00 3 4 2.00 38.00 23.00 32.25 207.275 1777 43 31 29
30 210 - SEVAL ARI 12 / B 25 8 23.00 5 2 4.50 6 6 4.50 0 0 0.00 36.00 16.00 32.00 206.050 1801 46 32 30
31 112 - MEDİNE SİVİL 12 / A 26 10 23.50 2 2 1.50 6 2 5.50 3 6 1.50 37.00 20.00 32.00 205.900 1805 47 33 31
32 9 - BERKE VEREP 12 / E 26 10 23.50 5 7 3.25 5 2 4.50 0 0 0.00 36.00 19.00 31.25 203.450 1868 48 34 32
33 0 - NİSA NUR VEREP 12 / B 22 13 18.75 4 5 2.75 10 5 8.75 0 0 0.00 36.00 23.00 30.25 200.100 1948 52 35 33
34 0 - EBRAR KILIÇ 12 / B 23 14 19.50 12 5 10.75 1 4 0.00 0 1 -0.25 36.00 24.00 30.00 200.050 1950 53 36 34
35 149 - EZGİ ÇITLAK 12 / A 21 15 17.25 11 5 9.75 4 4 3.00 0 0 0.00 36.00 24.00 30.00 199.975 1952 54 37 35
36 337 - EMİRHAN BAYRAM 12 / E 21 10 18.50 12 3 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 13.00 29.75 199.300 1970 55 38 36
37 98 - SUDENUR ŞAHİN 12 / C 23 13 19.75 9 7 7.25 2 1 1.75 1 0 1.00 35.00 21.00 29.75 199.000 1974 56 39 37
38 247 - EVRİM DEMİRCAN 12 / B 21 8 19.00 9 9 6.75 4 2 3.50 1 3 0.25 35.00 22.00 29.50 198.050 2006 58 41 38
39 431 - MERİÇ NAZÇETİNTAŞ 12 / D 20 10 17.50 10 7 8.25 3 1 2.75 1 2 0.50 34.00 20.00 29.00 196.575 2038 60 42 39
40 12 - SILANUR VEREP 12 / D 23 14 19.50 9 7 7.25 2 4 1.00 2 3 1.25 36.00 28.00 29.00 196.550 2039 61 43 40
41 347 - EMİRHAN BOZOĞLU 12 / B 22 16 18.00 6 7 4.25 7 4 6.00 1 1 0.75 36.00 28.00 29.00 196.200 2054 63 45 41
42 70 - GÖKDENİZ KARDUZ 12 / A 17 9 14.75 10 6 8.50 6 7 4.25 1 1 0.75 34.00 23.00 28.25 194.150 2109 68 46 42
43 181 - ZEYNEP ÖK 12 / B 19 14 15.50 10 7 8.25 5 2 4.50 0 0 0.00 34.00 23.00 28.25 194.050 2113 69 47 43
44 101 - MERT EFE KELEŞ 12 / A 20 13 16.75 6 5 4.75 7 2 6.50 1 3 0.25 34.00 23.00 28.25 193.725 2123 70 48 44
45 139 - CANMALİK DERELİ 12 / A 18 16 14.00 15 4 14.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 33.00 21.00 27.75 192.975 2139 71 49 45
46 95 - ÖZNUR YILDIZ 12 / A 20 13 16.75 4 1 3.75 6 4 5.00 2 1 1.75 32.00 19.00 27.25 190.475 2208 75 50 46
47 296 - SÜMEYYE MURAT 12 / D 21 10 18.50 10 7 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 17.00 26.75 189.100 2237 77 51 47
48 466 - GÖKDENİZ CİNALİ 12 / E 20 11 17.25 4 2 3.50 7 4 6.00 0 0 0.00 31.00 17.00 26.75 188.625 2255 78 52 48
49 291 - AÜHRENAZ ASAN 12 / B 24 14 20.50 5 2 4.50 3 4 2.00 0 2 -0.50 32.00 22.00 26.50 187.850 2267 81 53 49
50 50 - EGE ALTUNER 12 / E 20 10 17.50 4 5 2.75 7 4 6.00 0 0 0.00 31.00 19.00 26.25 186.900 2298 84 55 50
51 306 - FARUK ÖZTÜRK 12 / E 21 12 18.00 8 6 6.50 2 2 1.50 0 0 0.00 31.00 20.00 26.00 186.450 2309 85 56 51
52 221 - H UĞUR ÇELİK 12 / C 21 10 18.50 8 7 6.25 1 0 1.00 1 3 0.25 31.00 20.00 26.00 186.450 2309 85 56 51
53 2 - YAHUĞR COSKUM 12 / E 19 8 17.00 6 3 5.25 4 1 3.75 0 0 0.00 29.00 12.00 26.00 186.325 2312 87 58 53
54 220 - ECRİN AKIN 12 / B 23 9 20.75 3 5 1.75 4 2 3.50 0 0 0.00 30.00 16.00 26.00 185.975 2320 90 59 54
55 1 - SULTAN ÇELİK 12 / C 25 12 22.00 7 13 3.75 0 0 0.00 0 0 0.00 32.00 25.00 25.75 185.350 2336 91 60 55
56 412 - EMRE ÇAĞLAR 12 / B 21 15 17.25 3 3 2.25 6 2 5.50 0 0 0.00 30.00 20.00 25.00 182.725 2392 94 61 56
57 352 - İLKNUR SE *R 12 / A 22 7 20.25 5 1 4.75 1 5 -0.25 0 0 0.00 28.00 13.00 24.75 182.150 2404 96 62 57
58 294 - BÜŞRA KUBAL 12 / B 23 11 20.25 5 3 4.25 1 4 0.00 0 0 0.00 29.00 18.00 24.50 181.275 2426 98 63 58
59 172 - ÖMEREFE KORKMAZ 12 / C 12 4 11.00 11 2 10.50 3 0 3.00 0 1 -0.25 26.00 7.00 24.25 181.050 2431 99 64 59
60 300 - MUAMMER ALTAY 12 / B 15 17 10.75 8 5 6.75 8 5 6.75 0 0 0.00 31.00 27.00 24.25 180.700 2441 100 65 60
61 89 - GÜLSÜM ŞENTÜRK 12 / A 23 12 20.00 3 6 1.50 2 1 1.75 1 0 1.00 29.00 19.00 24.25 180.275 2452 102 66 61
62 259 - YASEMİN ÖZATA 12 / C 20 10 17.50 6 3 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 26.00 13.00 22.75 175.600 2536 111 68 62
63 60 - KERİM KARAKAYA 12 / E 20 19 15.25 8 3 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 22.00 22.50 174.975 2552 112 69 63
64 242 - H İLKER TÜRKEL 12 / E 11 11 8.25 5 3 4.25 11 4 10.00 0 0 0.00 27.00 18.00 22.50 174.675 2560 114 70 64
65 121 - EMİRHAN MALÇOK 12 / B 18 14 14.50 7 9 4.75 4 0 4.00 0 3 -0.75 29.00 26.00 22.50 174.650 2562 115 71 65
66 129 - MEDİNE BAL 12 / B 18 10 15.50 6 2 5.50 2 3 1.25 0 0 0.00 26.00 15.00 22.25 173.975 2575 117 72 66
67 223 - YUNUSE ERDEM 12 / C 18 16 14.00 7 9 4.75 4 5 2.75 1 1 0.75 30.00 31.00 22.25 173.975 2575 117 72 66
68 409 - YASİR ÖZÜAK 12 / D 17 14 13.50 7 5 5.75 3 2 2.50 0 0 0.00 27.00 21.00 21.75 172.350 2615 122 74 68
69 272 - SUDE AKBULUT 12 / B 16 15 12.25 6 4 5.00 5 2 4.50 0 0 0.00 27.00 21.00 21.75 172.275 2616 123 75 69
70 100 - DİLEK KARDUZ 12 / C 17 20 12.00 6 8 4.00 6 1 5.75 0 0 0.00 29.00 29.00 21.75 172.175 2619 124 76 70
71 197 - HİLAL ALBAYRAK 12 / A 13 17 8.75 8 1 7.75 5 1 4.75 0 0 0.00 26.00 19.00 21.25 170.900 2636 126 77 71
72 119 - SUDE EKŞİ 12 / A 19 11 16.25 5 3 4.25 1 1 0.75 0 0 0.00 25.00 15.00 21.25 170.550 2645 127 78 72
73 201 - ZEYNEP ŞAMLI 12 / E 21 16 17.00 7 11 4.25 2 5 0.75 0 5 -1.25 30.00 37.00 20.75 168.775 2675 133 80 73
74 253 - HASRET ÇAVUŞ 12 / C 22 13 18.75 4 11 1.25 1 1 0.75 0 0 0.00 27.00 25.00 20.75 168.600 2680 134 81 74
75 288 - OĞUZHAN SİVİL 12 / E 16 11 13.25 9 7 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 18.00 20.50 168.375 2686 137 82 75
76 432 - CANSELİM HORUZ 12 / B 15 17 10.75 7 5 5.75 3 2 2.50 1 0 1.00 26.00 24.00 20.00 166.675 2720 139 83 76
77 230 - MERVE İLHAN 12 / A 20 17 15.75 6 11 3.25 1 2 0.50 0 0 0.00 27.00 30.00 19.50 164.675 2747 142 84 77
78 111 - MELEK SÖNMEZ 12 / B 17 12 14.00 4 6 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 24.00 18.00 19.50 164.600 2749 143 85 78
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79 156 - ELİF HORUZ 12 / E 20 15 16.25 4 5 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 24.00 20.00 19.00 162.975 2770 145 86 79
80 312 - NEHİR ŞAHİN 12 / D 18 19 13.25 8 7 6.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 26.00 29.00 18.75 162.500 2775 146 87 80
81 120 - EMİR ÖZDOĞAN 12 / C 14 15 10.25 4 3 3.25 5 3 4.25 1 1 0.75 24.00 22.00 18.50 161.450 2802 149 89 81
82 429 - BATUHAN BULUT 12 / E 14 11 11.25 4 6 2.50 5 2 4.50 0 0 0.00 23.00 19.00 18.25 160.475 2815 152 90 82
83 56 - ELİF ÇELİK 12 / C 14 14 10.50 7 1 6.75 1 0 1.00 0 2 -0.50 22.00 17.00 17.75 159.200 2834 156 91 83
84 90 - ÖMERFARUKYILDIZ 12 / C 14 13 10.75 7 5 5.75 0 0 0.00 1 1 0.75 22.00 19.00 17.25 157.575 2867 159 92 84
85 167 - BÜŞRA AYDOĞAN 12 / A 14 13 10.75 4 1 3.75 3 1 2.75 0 0 0.00 21.00 15.00 17.25 157.300 2871 160 93 85
86 103 - HATİCE USLU 12 / C 18 17 13.75 4 6 2.50 1 0 1.00 0 0 0.00 23.00 23.00 17.25 157.175 2874 161 94 86
87 163 - BAYRAM AKGÜN 12 / E 17 12 14.00 5 10 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 22.00 16.50 154.700 2933 168 97 87
88 256 - DEVRAN BULUT 12 / C 17 23 11.25 6 7 4.25 1 0 1.00 0 2 -0.50 24.00 32.00 16.00 153.175 2956 172 99 88
89 350 - SUDENUR GÜNER 12 / D 18 17 13.75 6 8 4.00 0 4 -1.00 0 3 -0.75 24.00 32.00 16.00 153.125 2958 174 100 89
90 10 - GAMZE ÖZTÜRK 12 / D 16 14 12.50 2 6 0.50 4 3 3.25 0 1 -0.25 22.00 24.00 16.00 152.825 2962 175 101 90
91 407 - ŞEVVAL BAL 12 / D 12 15 8.25 6 4 5.00 2 1 1.75 0 0 0.00 20.00 20.00 15.00 150.000 3008 178 102 91
92 162 - CEYDANUR KURUOĞLU 12 / A 10 10 7.50 8 5 6.75 1 2 0.50 0 0 0.00 19.00 17.00 14.75 149.350 3023 180 103 92
93 26 - AYŞENUR KARA 12 / C 14 13 10.75 5 5 3.75 1 3 0.25 0 0 0.00 20.00 21.00 14.75 149.050 3026 181 104 93
94 402 - KEREM AYGÜN 12 / D 11 15 7.25 7 7 5.25 2 2 1.50 0 0 0.00 20.00 24.00 14.00 146.725 3049 183 105 94
95 132 - ZEHRA NAZ KABA 12 / E 14 16 10.00 3 7 1.25 3 2 2.50 1 3 0.25 21.00 28.00 14.00 146.350 3060 184 106 95
96 436 - KADİR KAYA 12 / E 8 5 6.75 4 4 3.00 4 2 3.50 0 0 0.00 16.00 11.00 13.25 144.025 3086 187 108 96
97 66 - EMİR KARDUZ 12 / B 9 18 4.50 4 5 2.75 6 2 5.50 0 0 0.00 19.00 25.00 12.75 142.350 3097 188 109 97
98 99 - İBRAHİM CANATILGAN 12 / C 12 26 5.50 7 3 6.25 1 2 0.50 0 0 0.00 20.00 31.00 12.25 141.050 3114 190 110 98
99 113 - ZÜHRENAZ KOÇ 12 / A 9 18 4.50 8 7 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 17.00 25.00 10.75 136.100 3185 200 112 99

100 17 - MELEK DÜZENLİ 12 / D 9 17 4.75 6 8 4.00 2 3 1.25 0 2 -0.50 17.00 30.00 9.50 131.700 3229 203 114 100
101 236 - MUHAMMET EGEMEN 12 / A 8 15 4.25 3 2 2.50 2 3 1.25 0 1 -0.25 13.00 21.00 7.75 125.800 3292 214 117 101
102 180 - MEYLİN GÜL 12 / C 8 11 5.25 3 7 1.25 1 1 0.75 0 0 0.00 12.00 19.00 7.25 124.050 3313 215 118 102
103 125 - SİNEM ŞENTÜRK 12 / C 9 20 4.00 2 5 0.75 1 0 1.00 0 0 0.00 12.00 25.00 5.75 119.050 3360 224 120 103
104 470 - MELİKE AKBULUT 12 / C 11 25 4.75 2 13 -1.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 13.00 39.00 3.25 110.600 3431 234 123 104
105 225 - EYLÜL İNCE 12 / C 8 18 3.50 2 8 0.00 0 5 -1.25 2 11 -0.75 12.00 42.00 1.50 104.875 3482 238 124 105


